
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA SELÇUKLU MUSTAFA BÜYÜKKAPLAN HAFIZ İMAM HATİP ORTAOKULUOKY 7. Sınıf 4. Deneme 184 184 184 7578

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,46 5 4 3,95 7 3 5,60 4 4 2,80 6 8 3,39 9 8 6,57 41 35 29,77 216,630

Okul Ortalaması 13 6 10,38 7 3 5,74 8 2 7,26 4 3 2,55 7 5 4,78 11 6 9,42 49 26 40,13 262,460

KATILIMLAR

1 716 ZEYNEP MARLALI 7G 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 17 1 16,67 18 2 17,33 78 10 74,67 427,940 1 1 1 1 131

2 2 ASİYE TUĞB BAYER 7G 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 17 1 16,67 18 2 17,33 77 11 73,34 425,540 2 2 2 2 151

3 255 KEMAL ES D CİNGÖZ 7B 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 15 4 13,67 16 4 14,67 72 17 66,35 388,543 1 3 3 3 352

4 730 AYŞE ASLI CEYLAN 7G 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 2 6,33 11 1 10,67 18 2 17,33 69 12 65,00 386,297 3 4 4 4 373

5 648 MUSTAFA AKTAŞ 7A 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 13 6 11,00 16 4 14,67 73 16 67,67 378,477 1 5 5 5 448

6 212 AIİ MERT ÖZDEN 7B 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 3 5 1,33 14 4 12,67 15 4 13,67 67 18 61,00 377,310 2 6 6 6 460

7 130 SIDIKA EKİZ 7G 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 17 2 16,33 14 5 12,33 67 21 59,99 375,893 4 7 7 7 473

8 238 FAZIL SARI 7A 11 7 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 14 4 12,67 19 1 18,67 69 17 63,34 375,027 2 8 8 8 482

9 23 EFSA AMİNE DURANEL7J 15 3 14,00 7 3 6,00 10 0 10,00 8 1 7,67 10 2 9,33 17 0 17,00 67 9 64,00 370,767 1 9 9 9 522

10 184 CİHAT AY 7B 17 3 16,00 6 4 4,67 10 0 10,00 6 3 5,00 11 5 9,33 17 3 16,00 67 18 61,00 367,057 3 10 10 10 549

11 96 NURBANU SARIBABIÇCI7H 13 5 11,33 10 0 10,00 8 2 7,33 3 2 2,33 13 2 12,33 17 1 16,67 64 12 59,99 366,667 1 11 11 11 551

12 228 EMİR YARAR 7B 14 6 12,00 9 1 8,67 8 2 7,33 5 4 3,67 14 2 13,33 16 4 14,67 66 19 59,67 365,803 4 12 12 12 564

13 642 MUSTAFA ERDAL 7A 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 14 5 12,33 14 6 12,00 69 20 62,33 364,663 3 13 13 13 579

14 150 ATIF ERİŞMİŞ 7C 14 6 12,00 9 1 8,67 8 2 7,33 2 0 2,00 14 3 13,00 16 4 14,67 63 16 57,67 360,057 1 14 14 14 616

15 600 M. NABİ YILDIZ 7A 14 6 12,00 10 0 10,00 5 5 3,33 4 6 2,00 15 1 14,67 15 5 13,33 63 23 55,33 359,160 4 15 15 15 623

16 763 FATMANUR YILDIRIM 7H 14 5 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 6 1 5,67 10 2 9,33 17 3 16,00 66 12 62,00 357,513 2 16 16 16 645

17 233 ENES TALHA KARAKUL7A 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 5 4 3,67 13 5 11,33 15 5 13,33 67 20 60,33 356,330 5 17 17 17 664

18 530 İ  AN EMEKLİ 7B 13 7 10,67 8 2 7,33 10 0 10,00 5 3 4,00 13 3 12,00 16 4 14,67 65 19 58,67 353,207 5 18 18 18 686

19 81 ABDULLAH KÜÇÜKSAKSAĞAN7B 12 8 9,33 5 5 3,33 9 1 8,67 7 3 6,00 15 4 13,67 16 4 14,67 64 25 55,67 352,330 6 19 19 19 699

20 779 ZEYNEP GENÇOĞLU 7G 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 2 1 1,67 17 2 16,33 6 5 4,33 61 12 57,00 352,223 5 20 20 20 702

21 48 HALE PEKER 7G 16 4 14,67 6 1 5,67 4 1 3,67 11 5 9,33 18 1 17,67 55 12 51,01 350,137 6 21 21 21 724

22 249 HÜSEYİN KAYAPINAR 7B 12 8 9,33 5 5 3,33 9 1 8,67 6 3 5,00 12 2 11,33 18 2 17,33 62 21 54,99 349,783 7 22 22 22 728

23 115 ECRİN HEVESOĞLU 7J 12 6 10,00 6 4 4,67 9 1 8,67 2 2 1,33 16 1 15,67 13 2 12,33 58 16 52,67 348,207 2 23 23 23 748

24 87 ESLEM HEVESOĞLU 7J 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 2 3 1,00 15 1 14,67 10 1 9,67 58 14 53,34 344,980 3 24 24 24 780

25 241 HALİL GÜNGÖR 7E 14 5 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 3 3 2,00 8 2 7,33 18 2 17,33 62 13 57,66 344,003 1 25 25 25 788

26 266 MEHMET SEH ZENGİNGÜL7D 14 5 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 4 1 3,67 12 2 11,33 14 5 12,33 61 16 55,66 341,063 1 26 26 26 818

27 215 ALİ SAFA ÖZGEN 7B 12 8 9,33 7 3 6,00 9 1 8,67 6 3 5,00 10 3 9,00 18 2 17,33 62 20 55,33 339,207 8 27 27 27 840

28 26 ELVİN AYÇA UÇAR 7J 16 2 15,33 9 1 8,67 8 1 7,67 3 4 1,67 14 3 13,00 10 7 7,67 60 18 54,01 337,277 4 28 28 28 865

29 475 BUĞRA YAYLA 7B 14 6 12,00 6 4 4,67 8 1 7,67 3 5 1,33 11 3 10,00 16 4 14,67 58 23 50,34 332,233 9 29 29 29 932

30 109 SUDE NA Z DAĞLI 7H 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 3 3,00 8 2 7,33 14 6 12,00 60 17 54,33 329,710 3 30 30 30 970

31 65 HATİCE EĞİLMEZ 7I 16 3 15,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 4 1,67 10 6 8,00 15 5 13,33 59 23 51,34 328,953 1 31 31 31 983

32 216 ENES HAMİDİ 7C 9 11 5,33 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 13 6 11,00 18 2 17,33 60 29 50,32 326,610 2 32 32 32 1006

33 601 NECATİ SÖZÜER 7B 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 5 4 3,67 5 1 4,67 16 4 14,67 61 14 56,35 326,530 10 33 33 33 1009

34 237 EYMEN ÇAKAR 7A 12 8 9,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 1 7,67 11 9 8,00 15 5 13,33 66 23 58,33 325,323 6 34 34 34 1026

35 232 ENES BACAK 7A 13 7 10,67 7 3 6,00 9 1 8,67 4 4 2,67 8 4 6,67 17 2 16,33 58 21 51,01 319,903 7 35 35 35 1095

36 55 ABDULLAH UÇAR 7B 15 4 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 4 1 3,67 2 0 2,00 17 0 17,00 58 5 56,34 319,457 11 36 36 36 1102

37 997 MUHAMMET KOÇAK 7A 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 5 5 3,33 14 6 12,00 63 17 57,33 318,260 8 37 37 37 1118

38 40 BETÜL HÜMA ÇIBIK 7G 11 6 9,00 2 5 0,33 9 1 8,67 1 3 0,00 13 2 12,33 14 1 13,67 50 18 44,00 318,090 7 38 38 38 1121

39 38 ZÜMRA PARMAK 7G 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 6 7,00 13 5 11,33 60 23 52,32 315,030 8 39 39 39 1177

40 97 RAVZA BERR TÜRKMENOĞLU7I 16 3 15,00 7 3 6,00 10 0 10,00 2 3 1,00 5 1 4,67 15 3 14,00 55 13 50,67 313,973 2 40 40 40 1195

41 86 ELİF TAŞ 7H 13 4 11,67 10 0 10,00 8 2 7,33 3 3 2,00 8 7 5,67 16 4 14,67 58 20 51,34 312,467 4 41 41 41 1226

42 588 M.İSMAİL BİLGİÇ 7C 15 4 13,67 9 1 8,67 8 2 7,33 3 4 1,67 7 4 5,67 15 5 13,33 57 20 50,34 311,857 3 42 42 42 1236

43 20 ALİ AGAH ŞAFAKÇILAR7A 11 9 8,00 9 1 8,67 10 0 10,00 4 3 3,00 10 4 8,67 15 5 13,33 59 22 51,67 310,723 9 43 43 43 1253

44 671 ÖMER ÜNÜVAR 7B 15 5 13,33 6 4 4,67 8 2 7,33 2 6 0,00 10 5 8,33 14 6 12,00 55 28 45,66 309,537 12 44 44 44 1273

45 68 HADİYE BİRTANE 7F 18 2 17,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 2 2,33 16 3 15,00 52 12 47,99 309,187 1 45 45 45 1279

46 270 MEHMET GÜNAY 7E 15 4 13,67 7 3 6,00 9 1 8,67 1 1 0,67 7 2 6,33 13 1 12,67 52 12 48,01 307,847 2 46 46 46 1300

47 93 HATİCE SÜSLÜ 7F 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 4 3 3,00 8 2 7,33 14 6 12,00 56 21 49,00 307,350 2 47 47 47 1308
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Genel Ortalama 10 8 7,46 5 4 3,95 7 3 5,60 4 4 2,80 6 8 3,39 9 8 6,57 41 35 29,77 216,630

Okul Ortalaması 13 6 10,38 7 3 5,74 8 2 7,26 4 3 2,55 7 5 4,78 11 6 9,42 49 26 40,13 262,460

KATILIMLAR

48 239 FURKAN ELER 7E 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 5 7 2,67 15 5 13,33 61 21 54,00 304,320 3 48 48 48 1357

49 323 METEHAN ERTEN 7C 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 1 5 -0,67 6 2 5,33 14 5 12,33 54 19 47,66 303,937 4 49 49 49 1360

50 88 SUDE KAYMAKÇI 7F 14 6 12,00 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 11 4 9,67 12 7 9,67 55 29 45,34 303,413 3 50 50 50 1373

51 104 SERRA ÇETİNÖ Z 7I 16 3 15,00 8 2 7,33 10 0 10,00 1 1 0,67 2 3 1,00 17 3 16,00 54 12 50,00 302,720 3 51 51 51 1384

52 678 SERHAT AYDEMİR 7C 11 7 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 7 4 5,67 15 5 13,33 59 20 52,34 301,817 5 52 52 52 1400

53 123 REYYAN SAMANCI 7H 16 3 15,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 3 3,00 6 4 4,67 14 6 12,00 54 22 46,67 300,080 5 53 53 53 1431

54 258 AKİF ÖZKETEN 7D 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 3 7 0,67 9 11 5,33 14 6 12,00 58 32 47,33 298,253 2 54 54 54 1460

55 211 SELMAN HAMURCU 7C 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 11 9 8,00 7 4 5,67 59 22 51,67 296,323 6 55 55 55 1489

56 689 YUSUF BOYALI 7B 13 5 11,33 8 2 7,33 8 2 7,33 3 3 2,00 8 5 6,33 14 6 12,00 54 23 46,32 295,437 13 56 56 56 1506

57 13 AYŞEN ELİF CERAN 7G 17 2 16,33 10 0 10,00 9 1 8,67 3 7 0,67 4 7 1,67 14 6 12,00 57 23 49,34 293,860 9 57 57 57 1531

58 240 HALİL ÇİÇEKLİ 7B 11 8 8,33 8 2 7,33 4 5 2,33 5 4 3,67 9 4 7,67 15 4 13,67 52 27 43,00 293,653 14 58 58 58 1536

59 126 NURSİMA ARIKAN 7J 13 7 10,67 8 2 7,33 7 2 6,33 3 3 2,00 7 4 5,67 15 5 13,33 53 23 45,33 293,497 5 59 59 59 1539

60 69 FİRDEVS NU TOPAÇ 7J 15 5 13,33 7 3 6,00 10 0 10,00 3 3 2,00 12 3 11,00 4 0 4,00 51 14 46,33 293,423 6 60 60 60 1542

61 234 EREN CEYLAN 7B 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 9 6 7,00 14 6 12,00 56 29 46,33 293,130 15 61 61 61 1550

62 187 YASİN ALTINKESER 7B 11 8 8,33 8 2 7,33 10 0 10,00 4 6 2,00 9 5 7,33 14 6 12,00 56 27 46,99 291,590 16 62 62 62 1574

63 28 ESİLA KÖK 7H 16 3 15,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 4 2,67 6 8 3,33 14 6 12,00 54 27 45,00 290,583 6 63 63 63 1597

64 171 AHMET ÖZDEDE 7E 14 3 13,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 1 4,67 6 4 4,67 12 6 10,00 54 17 48,34 289,497 4 64 64 64 1617

65 677 RECEP ÖZCAN 7A 16 4 14,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 4 7 1,67 13 7 10,67 58 23 50,34 287,330 10 65 65 65 1653

66 95 MERYEM SAKALLI 7H 14 5 12,33 8 1 7,67 9 1 8,67 6 3 5,00 5 3 4,00 12 4 10,67 54 17 48,34 286,827 7 66 66 66 1660

67 56 NERMİN ERV AKCAN 7J 10 8 7,33 6 4 4,67 8 1 7,67 2 1 1,67 11 2 10,33 10 0 10,00 47 16 41,67 285,673 7 67 67 67 1685

68 3 ASMAA MANAFIKHI 7J 11 9 8,00 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 10 3 9,00 12 6 10,00 51 30 41,00 281,370 8 68 68 68 1761

69 19 EBRAR KESKİN 7I 14 4 12,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 7 4 5,67 12 7 9,67 51 27 42,02 280,953 4 69 69 69 1770

70 57 SENA TÜRKYILMAZ 7F 12 5 10,33 5 4 3,67 9 1 8,67 3 5 1,33 6 4 4,67 14 3 13,00 49 22 41,67 279,320 4 70 70 70 1807

71 225 BUĞRA SEDAKATLI 7A 12 8 9,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 8 7,33 9 11 5,33 60 28 50,66 278,180 11 71 71 71 1827

72 660 MÜRSEL YAŞAR 7E 12 5 10,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 1 4,67 6 7 3,67 13 5 11,33 53 21 46,00 277,080 5 72 72 72 1849

73 691 NAZİFE BOZDEMİR 7F 16 3 15,00 5 5 3,33 8 2 7,33 5 5 3,33 13 6 11,00 47 21 39,99 276,893 5 73 73 73 1851

74 166 AHMET MELİ KARAKAYA7E 15 4 13,67 8 1 7,67 10 0 10,00 3 3 2,00 5 7 2,67 11 4 9,67 52 19 45,68 274,960 6 74 74 74 1890

75 138 ZEYNEP AZR ŞENTÜRK7H 14 4 12,67 7 3 6,00 2 0 2,00 2 2 1,33 5 2 4,33 13 4 11,67 43 15 38,00 274,153 8 75 75 75 1905

76 119 FATMA SEVD YALÇIN 7J 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 1 5,67 2 3 1,00 14 5 12,33 52 19 45,66 273,297 9 76 76 76 1924

77 209 ALİ İŞGÖR 7D 9 5 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 3 2,00 9 4 7,67 12 5 10,33 48 22 40,66 272,513 3 77 77 77 1939

78 16 CEREN DEMİRTÜRK 7I 12 8 9,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 9 8 6,33 10 4 8,67 53 28 43,66 271,863 5 78 78 78 1957

79 453 MURATHAN AS 7B 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 2 5 0,33 14 6 12,00 53 24 44,99 271,557 17 79 79 79 1963

80 687 Y.EREN BAYRAKCI 7A 12 6 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 5 1 4,67 2 2 1,33 15 5 13,33 51 17 45,33 271,127 12 80 80 80 1972

81 152 AHMET AKİF KÖPRÜLÜ 7D 13 7 10,67 8 2 7,33 9 1 8,67 3 6 1,00 6 7 3,67 13 5 11,33 52 28 42,67 270,933 4 81 81 81 1979

82 132 ŞERİFE BİNOL 7J 11 8 8,33 5 5 3,33 8 2 7,33 2 4 0,67 6 6 4,00 16 4 14,67 48 29 38,33 270,010 10 82 82 82 1999

83 770 SABRİYESEN ÜREN 7H 10 7 7,67 7 3 6,00 9 0 9,00 2 2 1,33 6 2 5,33 13 3 12,00 47 17 41,33 269,563 9 83 83 83 2008

84 29 ZEYNEP NİS AYTEMUZ 7J 16 3 15,00 8 2 7,33 8 2 7,33 3 2 2,33 3 3 2,00 10 4 8,67 48 16 42,66 267,187 11 84 84 84 2058

85 669 YUSUF SEVİNÇ 7A 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 3 7 0,67 10 10 6,67 56 24 48,01 266,913 13 85 85 85 2064

86 415 M.ALİ AKSEKİ 7C 13 6 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 1 4 -0,33 6 7 3,67 12 3 11,00 48 24 40,01 265,487 7 86 86 86 2098

87 74 ELİF KAYA 7G 12 6 10,00 5 4 3,67 5 4 3,67 7 1 6,67 5 7 2,67 14 4 12,67 48 26 39,35 265,467 10 87 87 87 2099

88 151 BEKİR ÖZYILDIZ 7E 14 6 12,00 10 0 10,00 8 2 7,33 2 3 1,00 3 3 2,00 13 7 10,67 50 21 43,00 265,397 7 88 88 88 2101

89 25 ELİF ÇAKICI 7I 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 5 2 4,33 8 12 4,00 53 24 45,00 264,930 6 89 89 89 2109

90 686 YUSUF.E TAŞLIDERE 7C 11 6 9,00 9 1 8,67 7 1 6,67 5 2 4,33 4 7 1,67 14 4 12,67 50 21 43,01 263,017 8 90 90 90 2149

91 263 M FURKAN AK 7C 13 5 11,33 6 4 4,67 9 1 8,67 4 6 2,00 14 5 12,33 46 21 39,00 261,957 9 91 91 91 2179

92 701 MERYEM UYSAL 7I 11 5 9,33 10 0 10,00 9 0 9,00 1 1 0,67 4 1 3,67 12 6 10,00 47 13 42,67 261,457 7 92 92 92 2193

93 620 YAĞIZ KIZILOK 7C 14 5 12,33 5 5 3,33 9 1 8,67 5 5 3,33 6 9 3,00 12 8 9,33 51 33 39,99 261,407 10 93 93 93 2194

94 18 CANSU BURSALI 7H 14 6 12,00 5 5 3,33 10 0 10,00 7 3 6,00 5 9 2,00 12 8 9,33 53 31 42,66 261,100 10 94 94 94 2198
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Genel Ortalama 10 8 7,46 5 4 3,95 7 3 5,60 4 4 2,80 6 8 3,39 9 8 6,57 41 35 29,77 216,630
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KATILIMLAR

95 9 AYŞEGÜLSİM ATILGAN 7J 15 5 13,33 5 5 3,33 8 2 7,33 3 2 2,33 3 2 2,33 12 7 9,67 46 23 38,32 259,477 12 95 95 95 2233

96 44 İREM ELİF UYSAL 7J 14 5 12,33 6 3 5,00 8 1 7,67 1 0 1,00 5 1 4,67 9 4 7,67 43 14 38,34 259,370 13 96 96 96 2238

97 679 EREN KOÇER 7D 14 6 12,00 6 4 4,67 5 5 3,33 3 3 2,00 4 4 2,67 13 5 11,33 45 27 36,00 259,260 5 97 97 97 2241

98 624 YUSUF ARIKAN 7A 12 8 9,33 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 5 2 4,33 10 1 9,67 47 21 40,00 259,053 14 98 98 98 2247

99 170 AHMET NURİ YURDANUR7B 14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 1 1 0,67 13 7 10,67 49 23 41,34 257,793 18 99 99 99 2270

100 217 ARAS SÜRÜCÜ 7D 14 6 12,00 6 4 4,67 6 3 5,00 2 3 1,00 4 4 2,67 13 7 10,67 45 27 36,01 256,223 6 100 100 100 2301

101 181 M.TALHA KARAKAYA 7E 14 5 12,33 6 3 5,00 8 2 7,33 4 3 3,00 4 7 1,67 12 7 9,67 48 27 39,00 254,513 8 101 101 101 2344

102 722 REYYAN ÖZTÜRK 7I 13 3 12,00 8 2 7,33 9 0 9,00 2 0 2,00 4 1 3,67 8 4 6,67 44 10 40,67 254,103 8 102 102 102 2353

103 120 MERVE KARABOĞA 7G 14 6 12,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 2 2,33 5 7 2,67 11 7 8,67 48 27 39,01 254,077 11 103 103 103 2354

104 245 HASAN SAİD KARABAĞ7B 16 4 14,67 7 3 6,00 7 3 6,00 4 6 2,00 0 3 -1,00 13 6 11,00 47 25 38,67 253,467 19 104 104 104 2371

105 684 YUNUS ÜNÜVAR 7A 11 6 9,00 5 5 3,33 9 1 8,67 2 2 1,33 7 0 7,00 9 7 6,67 43 21 36,00 251,913 15 105 105 105 2421

106 50 İREM SU FİLİK 7I 13 6 11,00 6 3 5,00 8 1 7,67 2 4 0,67 1 1 0,67 14 6 12,00 44 21 37,01 249,957 9 106 106 106 2467

107 350 SALİH USL U 7A 11 9 8,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 4 16 -1,33 15 5 13,33 55 35 43,33 249,387 16 107 107 107 2487

108 59 HAYRUNNİSA ÖZKAN 7F 14 6 12,00 5 5 3,33 8 2 7,33 2 1 1,67 5 6 3,00 9 2 8,33 43 22 35,66 248,317 6 108 108 108 2522

109 783 EBRAR Ş ÇIBIK 7I 11 5 9,33 10 0 10,00 7 1 6,67 2 2 1,33 5 3 4,00 10 7 7,67 45 18 39,00 248,017 10 109 109 109 2530

110 694 MUHAMMEDAL SÜRÜCÜ7A 13 7 10,67 8 2 7,33 9 1 8,67 1 1 0,67 4 13 -0,33 14 6 12,00 49 30 39,01 247,603 17 110 110 110 2545

111 614 M.TAHA ZENGİN 7A 13 7 10,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 1 8 -1,67 12 6 10,00 53 24 45,00 246,903 18 111 111 111 2563

112 53 LATİFE SEN ASLAN 7I 13 6 11,00 6 3 5,00 10 0 10,00 5 1 4,67 7 4 5,67 3 0 3,00 44 14 39,34 244,903 11 112 112 112 2616

113 602 MUHAMMED UYAR 7D 9 8 6,33 6 4 4,67 10 0 10,00 4 3 3,00 7 3 6,00 9 6 7,00 45 24 37,00 242,103 7 113 113 113 2700

114 479 ENES KURUCU 7E 10 9 7,00 7 3 6,00 1 0 1,00 5 0 5,00 12 4 10,67 35 16 29,67 240,120 9 114 114 114 2729

115 39 SÜMEYRA TARTAN 7H 15 5 13,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 4 2,67 4 4 2,67 8 10 4,67 46 28 36,67 239,267 11 115 115 115 2750

116 78 ECRİN ALACADAĞ 7I 14 4 12,67 4 6 2,00 7 1 6,67 0 1 -0,33 6 1 5,67 6 7 3,67 37 20 30,35 235,243 12 116 116 116 2863

117 485 FATİH AÇIKGÖZ 7E 13 7 10,67 6 4 4,67 8 2 7,33 2 1 1,67 3 10 -0,33 13 7 10,67 45 31 34,68 235,187 10 117 117 117 2864

118 31 ABDULLAH BALCI 7E 8 8 5,33 8 2 7,33 10 0 10,00 5 3 4,00 3 7 0,67 13 4 11,67 47 24 39,00 235,077 11 118 118 118 2866

119 260 MEHMET ÇİĞDEM 7E 12 8 9,33 6 4 4,67 8 2 7,33 2 0 2,00 3 7 0,67 11 2 10,33 42 23 34,33 233,963 12 119 119 119 2902

120 89 FATIMA KAĞNICI 7F 13 7 10,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 5 4 3,67 8 12 4,00 47 32 36,34 233,070 7 120 120 120 2924

121 664 OĞUZ ÖNER 7C 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 1 6 -1,00 3 8 0,33 9 7 6,67 45 29 35,33 231,833 11 121 121 121 2956

122 188 AHMET KORKMAZ 7C 11 7 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 8 10 4,67 9 10 5,67 46 39 33,01 231,390 12 122 122 122 2973

123 140 ZEYNEP ÇEVİKKOL 7H 15 5 13,33 5 5 3,33 8 2 7,33 2 4 0,67 3 10 -0,33 11 8 8,33 44 34 32,66 230,873 12 123 123 123 2983

124 112 ALİYE BERR ADAM 7J 13 7 10,67 0 1 -0,33 7 3 6,00 1 3 0,00 11 9 8,00 7 13 2,67 39 36 27,01 230,407 14 124 124 124 2995

125 172 İRFAN ÇELİK 7C 12 7 9,67 4 6 2,00 5 5 3,33 0 6 -2,00 3 2 2,33 12 3 11,00 36 29 26,33 230,230 13 125 125 125 2996

126 7 AYŞE BETÜL ÇELİK 7F 10 10 6,67 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 11 6 9,00 7 13 2,67 44 43 29,68 227,457 8 126 126 126 3070

127 254 İRFAN KÜREN 7C 11 7 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 2 7 -0,33 3 9 0,00 13 6 11,00 44 34 32,67 227,413 14 127 127 127 3073

128 101 EMİN KARATAŞ 7G 12 7 9,67 4 6 2,00 8 2 7,33 3 5 1,33 3 4 1,67 11 8 8,33 41 32 30,33 224,777 12 128 128 128 3159

129 226 EFEKAN AKPINAR 7D 11 9 8,00 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 14 4 12,67 46 42 32,01 224,513 8 129 129 129 3166

130 122 MERYEM YILMAZ 7J 12 7 9,67 5 5 3,33 8 2 7,33 1 4 -0,33 3 3 2,00 11 9 8,00 40 30 30,00 223,953 15 130 130 130 3181

131 682 UMUT AKAT 7E 11 4 9,67 6 4 4,67 9 1 8,67 1 5 -0,67 3 10 -0,33 12 6 10,00 42 30 32,01 223,753 13 131 131 131 3187

132 72 FADİME YENİLMEZ 7G 11 9 8,00 4 6 2,00 7 3 6,00 1 6 -1,00 9 9 6,00 7 4 5,67 39 37 26,67 222,820 13 132 132 132 3222

133 336 METİN GÜLEROĞLU 7D 10 5 8,33 5 3 4,00 8 1 7,67 1 8 -1,67 1 0 1,00 12 5 10,33 37 22 29,66 222,727 9 133 133 133 3223

134 727 SEMA NUR YILMAZ 7I 12 8 9,33 5 5 3,33 6 4 4,67 4 2 3,33 5 3 4,00 7 6 5,00 39 28 29,66 221,917 13 134 134 134 3239

135 71 FATIMA R AKÇA 7I 12 5 10,33 6 3 5,00 10 0 10,00 1 6 -1,00 5 13 0,67 9 5 7,33 43 32 32,33 220,867 14 135 135 135 3267

136 190 AHMET ZİYA AKAY 7D 10 10 6,67 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 14 4 12,67 44 39 31,01 220,057 10 136 136 136 3287

137 41 SUDE NAZ AKKAN 7I 16 4 14,67 5 5 3,33 8 2 7,33 3 5 1,33 3 7 0,67 7 10 3,67 42 33 31,00 219,357 15 137 137 137 3309

138 14 AYŞENUR SEVİM 7H 10 10 6,67 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 10 10 6,67 8 12 4,00 43 47 27,34 217,160 13 138 138 138 3364

139 51 KÜBRA SARIS 7J 2 18 -4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 1 0 1,00 12 2 11,33 9 0 9,00 31 33 20,00 211,847 16 139 139 139 3508

140 680 TAHA ENES ULUDAĞ 7A 11 9 8,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 6 9 3,00 45 20 38,34 210,650 19 140 140 140 3549

141 248 H.ERKAM BAĞCI 7C 4 7 1,67 6 3 5,00 8 2 7,33 4 3 3,00 4 7 1,67 13 5 11,33 39 27 30,00 210,637 15 141 141 141 3551
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA SELÇUKLU MUSTAFA BÜYÜKKAPLAN HAFIZ İMAM HATİP ORTAOKULUOKY 7. Sınıf 4. Deneme 184 184 184 7578

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,46 5 4 3,95 7 3 5,60 4 4 2,80 6 8 3,39 9 8 6,57 41 35 29,77 216,630

Okul Ortalaması 13 6 10,38 7 3 5,74 8 2 7,26 4 3 2,55 7 5 4,78 11 6 9,42 49 26 40,13 262,460

KATILIMLAR

142 85 ELİF ÖZAD 7F 15 5 13,33 4 6 2,00 7 3 6,00 4 4 2,67 2 0 2,00 6 12 2,00 38 30 28,00 210,313 9 142 142 142 3561

143 194 AKİF ERDEM ARSLAN 7C 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 3 7 0,67 5 12 1,00 6 14 1,33 46 41 32,33 209,857 16 143 143 143 3575

144 478 MUHAMMED DAĞDELEN7E 12 6 10,00 6 3 5,00 8 2 7,33 1 5 -0,67 2 1 1,67 7 6 5,00 36 23 28,33 208,880 14 144 144 144 3606

145 121 HATİCE SEYREK 7H 11 9 8,00 9 1 8,67 9 1 8,67 1 6 -1,00 3 6 1,00 8 6 6,00 41 29 31,34 208,273 14 145 145 145 3623

146 116 ELİF ÖRCEL 7J 12 8 9,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 11 3,33 9 8 6,33 37 48 20,99 207,150 17 146 146 146 3665

147 265 MEHMET HATİPOĞIU 7D 12 8 9,33 7 3 6,00 7 3 6,00 2 0 2,00 1 4 -0,33 10 10 6,67 39 28 29,67 206,937 11 147 147 147 3671

148 721 HATİCE ADIGÜZEL 7F 13 7 10,67 7 3 6,00 9 1 8,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 11 9 8,00 44 41 30,34 206,743 10 148 148 148 3674

149 76 M. ALİ SOYFİDAN 7A 11 6 9,00 8 2 7,33 8 2 7,33 3 7 0,67 5 15 0,00 9 9 6,00 44 41 30,33 205,557 20 149 149 149 3703

150 180 AHMET POÇANOĞLU 7E 8 10 4,67 5 5 3,33 7 3 6,00 1 3 0,00 2 12 -2,00 15 3 14,00 38 36 26,00 204,747 15 150 150 150 3733

151 27 ERVA KOÇAK 7I 13 7 10,67 5 5 3,33 4 3 3,00 2 8 -0,67 1 5 -0,67 11 9 8,00 36 37 23,66 203,293 16 151 151 151 3774

152 137 SUNANUR GÖK 7H 13 7 10,67 7 3 6,00 6 4 4,67 0 10 -3,33 9 10 5,67 5 15 0,00 40 49 23,68 202,103 15 152 152 152 3819

153 118 FATMA SENA ÖZDENİZ7I 11 9 8,00 7 3 6,00 9 1 8,67 2 4 0,67 0 4 -1,33 10 7 7,67 39 28 29,68 200,997 17 153 153 153 3851

154 21 ECRİN NUR BİLDİK 7G 10 10 6,67 9 1 8,67 7 3 6,00 1 1 0,67 5 4 3,67 6 10 2,67 38 29 28,35 199,510 14 154 154 154 3900

155 43 REYYAN ALBAYRAK 7F 13 7 10,67 6 4 4,67 8 2 7,33 2 0 2,00 2 0 2,00 1 0 1,00 32 13 27,67 197,043 11 155 155 155 3973

156 128 HATİCE ERFİDAN 7J 11 9 8,00 3 4 1,67 2 7 -0,33 2 0 2,00 6 3 5,00 5 6 3,00 29 29 19,34 196,293 18 156 156 156 3997

157 108 ZEYNEP E KALAY 7J 11 9 8,00 5 5 3,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 2 11 -1,67 12 8 9,33 39 44 24,32 195,977 19 157 157 157 4006

158 84 ECRİN YILDIZ 7J 9 11 5,33 4 6 2,00 8 2 7,33 3 7 0,67 6 5 4,33 8 12 4,00 38 43 23,66 194,997 20 158 158 158 4038

159 15 BERAA CEVVADE SAKA7F 9 10 5,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 6 0,00 7 2 6,33 3 1 2,67 30 30 20,00 194,140 12 159 159 159 4056

160 131 ABDULLAH UĞUZYİĞİT7D 14 5 12,33 6 4 4,67 6 4 4,67 0 2 -0,67 4 1 3,67 30 16 24,67 193,953 12 160 160 160 4064

161 718 REYYAN PINAR 7I 11 7 8,67 5 4 3,67 8 2 7,33 2 4 0,67 3 4 1,67 6 8 3,33 35 29 25,34 193,317 18 161 161 161 4083

162 10 AYŞEHÜMEYR CAN 7F 12 4 10,67 7 2 6,33 8 2 7,33 2 2 1,33 1 7 -1,33 5 4 3,67 35 21 28,00 191,617 13 162 162 162 4137

163 117 ELİF ŞAHİN 7F 9 11 5,33 3 3 2,00 8 0 8,00 2 0 2,00 6 8 3,33 5 5 3,33 33 27 23,99 188,640 14 163 163 163 4230

164 92 HATİCE SEN IŞIK 7H 14 5 12,33 2 6 0,00 5 5 3,33 1 1 0,67 3 9 0,00 6 8 3,33 31 34 19,66 187,230 16 164 164 164 4275

165 62 HAVVA BERR KIVRAK 7I 11 6 9,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 3 2,00 4 5 2,33 3 6 1,00 33 28 23,67 186,390 19 165 165 165 4316

166 247 HİKMET BOZYİĞİT 7D 9 11 5,33 8 2 7,33 7 3 6,00 3 2 2,33 9 11 5,33 36 29 26,32 184,803 13 166 166 166 4365

167 199 RUVEYDA KAYMAK 7J 6 8 3,33 5 2 4,33 8 2 7,33 6 2 5,33 4 7 1,67 6 5 4,33 35 26 26,32 183,453 21 167 167 167 4403

168 692 EREN DEMİROK 7E 8 10 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 10 1,67 8 9 5,00 36 44 21,34 180,547 16 168 168 168 4487

169 12900 SEVDE BETÜ YILDIZ 7G 10 10 6,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 14 0,33 6 14 1,33 43 46 27,66 178,890 15 169 169 169 4537

170 83 EBRAR ŞENEL 7H 14 4 12,67 6 2 5,33 8 2 7,33 1 7 -1,33 3 9 0,00 3 11 -0,67 35 35 23,33 178,593 17 170 170 170 4551

171 251 UTKU KABAK 7D 8 11 4,33 6 4 4,67 4 6 2,00 2 1 1,67 1 2 0,33 9 7 6,67 30 31 19,67 176,470 14 171 171 171 4615

172 685 YUSUF SARI 7E 4 5 2,33 5 4 3,67 8 2 7,33 3 2 2,33 10 9 7,00 30 22 22,66 174,850 17 172 172 172 4679

173 641 BUĞRA DÜNDAR 7D 7 13 2,67 5 5 3,33 5 5 3,33 3 3 2,00 3 7 0,67 10 9 7,00 33 42 19,00 172,797 15 173 173 173 4747

174 100 ŞAMİL DEVELİ 7B 9 8 6,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 11 0,33 8 12 4,00 31 51 13,99 162,027 20 174 174 174 5069

175 665 ONURC TOPDA Ğ 7E 6 3 5,00 6 3 5,00 5 5 3,33 2 1 1,67 4 8 1,33 2 4 0,67 25 24 17,00 155,593 18 175 175 175 5304

176 17 AFFAN TOĞAN 7A 12 8 9,33 4 6 2,00 6 4 4,67 4 5 2,33 1 7 -1,33 4 13 -0,33 31 43 16,67 152,320 21 176 176 176 5401

177 224 BERAT GÖKTAŞ 7C 6 14 1,33 7 3 6,00 8 1 7,67 5 5 3,33 4 12 0,00 5 12 1,00 35 47 19,33 143,097 17 177 177 177 5723

178 11 AYŞE NİSA HÜNER 7F 8 10 4,67 3 3 2,00 8 1 7,67 1 7 -1,33 4 10 0,67 3 10 -0,33 27 41 13,35 139,503 15 178 178 178 5856

179 12 AYŞEGÜL EKİCİ 7I 5 5 3,33 3 3 2,00 8 1 7,67 4 9 1,00 20 18 14,00 138,777 20 179 179 179 5879

180 565 MUH MMED GÜLGÖNÜL7D 8 12 4,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 26 44 11,33 138,027 16 180 180 180 5909

181 42 SEMİHA DEMİR 7G 6 14 1,33 5 5 3,33 7 3 6,00 7 11 3,33 4 16 -1,33 29 49 12,66 137,240 16 181 181 181 5938

182 47 ECRİN AKGÜN 7F 9 11 5,33 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 3 15 -2,00 2 16 -3,33 29 57 10,00 112,253 16 182 182 182 6736

183 723 KAYRA GÜSÜN 7E 2 15 -3,00 7 3 6,00 4 6 2,00 4 2 3,33 4 11 0,33 3 13 -1,33 24 50 7,33 100,947 19 183 183 183 7065

184 492 FATMABERRA ÖZDEMİR5I 5 15 0,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 10 40 -3,33 94,013 1 184 184 184 7203

                                                4 / 5



OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA SELÇUKLU MUSTAFA BÜYÜKKAPLAN HAFIZ İMAM HATİP ORTAOKULUOKY 7. Sınıf 4. Deneme 184 184 184 7578

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
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