
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA SELÇUKLU MUSTAFA İMAM HATİP ORTAOKULU        SINAV YAYINLARI K8.SINIF  LGS DENEME-3 162     162        162         1796

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,69 5 4 3,55 6 3 4,91 4 3 3,01 9 5 7,02 11 7 8,44 46 29 36,62 260,940

Okul Ortalaması 15 4 13,09 7 3 5,70 7 2 6,69 5 3 3,63 10 3 9,40 13 5 11,63 57 20 50,14 320,240

KATILIMLAR

1 143 İ HANİF ÇEKER 8A 20 0 20,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 86 4 84,67 478,933 1 1 1 1 14

2 1000 FATMA CEMİLE ALAN 8F 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 20 0 20,00 19 1 18,67 85 5 83,34 473,973 1 2 2 2 20

3 451 MUSTAFA ASIM DEMİRCİ8D 18 1 17,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 84 5 82,34 472,637 1 3 3 3 22

4 381 FARUK SOYBELLİ 8A 20 0 20,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 20 0 20,00 18 2 17,33 82 8 79,32 470,027 2 4 4 4 26

5 801 NURBANU BAYRAKCI 8F 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 19 1 18,67 18 2 17,33 83 7 80,67 462,227 2 5 5 5 44

6 162 FAHRETTİN ESAD TUZCU8D 19 1 18,67 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 19 1 18,67 19 1 18,67 80 10 76,67 459,667 2 6 6 6 52

7 728 ZEKİYE KÜÇÜKDERELİ 8F 19 0 19,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 2 6,33 18 1 17,67 19 1 18,67 81 6 79,00 459,543 3 7 7 7 53

8 161 AHMET EMİN BAYRAM 8D 16 2 15,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 82 6 80,00 455,647 3 8 8 8 61

9 159 AHMET BÜYÜKBALKAN8D 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 19 1 18,67 81 9 78,00 443,533 4 9 9 9 91

10 583 AYŞE GÜL İBİŞ 8F 18 2 17,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 16 3 15,00 20 0 20,00 79 10 75,66 441,570 4 10 10 10 99

11 748 ERVA ŞENGİL 8F 16 2 15,33 7 3 6,00 9 1 8,67 7 2 6,33 17 1 16,67 20 0 20,00 76 9 73,00 437,470 5 11 11 11 111

12 742 SİBEL TOSUN 8F 20 0 20,00 6 4 4,67 7 3 6,00 10 0 10,00 18 2 17,33 16 4 14,67 77 13 72,67 436,107 6 12 12 12 118

13 785 REYYAN ŞAFAK 8F 19 1 18,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 15 3 14,00 19 1 18,67 78 10 74,67 434,153 7 13 13 13 124

14 421 SALİH ŞİMŞEK 8D 17 3 16,00 7 2 6,33 10 0 10,00 8 2 7,33 18 2 17,33 17 3 16,00 77 12 72,99 427,747 5 14 14 14 152

15 361 YUNUS EMRE UZUN 8D 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 14 1 13,67 17 3 16,00 79 6 77,01 426,770 6 15 15 15 156

16 717 BEYZA NUR ERBAY 8F 17 3 16,00 5 5 3,33 8 1 7,67 8 2 7,33 18 2 17,33 18 2 17,33 74 15 68,99 425,860 8 16 16 16 164

17 175 MEHMET EMİN APTİ 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 16 1 15,67 17 3 16,00 77 10 73,68 421,537 3 17 17 17 176

18 562 SAMİ ESAD GAYSI 8E 18 1 17,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 0 7,00 17 1 16,67 15 4 13,67 75 8 72,35 419,803 1 18 18 18 182

19 253 İBRAHİM AYDOĞAN 8C 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 17 0 17,00 17 3 16,00 74 13 69,66 416,163 1 19 19 19 194

20 133 SAEDEDDİN TAKIKA 8A 20 0 20,00 9 1 8,67 7 2 6,33 8 2 7,33 13 4 11,67 18 2 17,33 75 11 71,33 415,810 4 20 20 20 195

21 793 LİN ELHAŞİMİ 8G 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 12 1 11,67 20 0 20,00 74 9 71,01 411,937 1 21 21 21 204

22 164 TALHA KÜÇÜK 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 15 2 14,33 18 2 17,33 73 14 68,32 409,883 5 22 22 22 216

23 749 İREM GÜNTEKİN 8G 16 3 15,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 0 9,00 14 0 14,00 18 2 17,33 73 9 70,00 408,953 2 23 23 23 220

24 762 EMİNE EBRAR SATICI 8F 14 3 13,00 7 2 6,33 9 1 8,67 4 1 3,67 18 1 17,67 17 2 16,33 69 10 65,67 406,767 9 24 24 24 228

25 192 ALPER KOCABAŞ 8B 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 18 2 17,33 15 4 13,67 73 16 67,67 404,697 1 25 25 25 238

26 158 ABDULLAH TAŞDEMİR 8A 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 4 6 2,00 19 0 19,00 16 4 14,67 69 20 62,33 397,197 6 26 26 26 267

27 739 HATİCE EROĞLU 8F 14 3 13,00 9 1 8,67 8 2 7,33 2 3 1,00 18 1 17,67 16 4 14,67 67 14 62,34 393,670 10 27 27 27 277

28 519 MUHAMMED KUŞ 8A 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 15 5 13,33 18 2 17,33 70 20 63,33 390,827 7 28 28 28 294

29 756 Ş SUDE DEMİRCİ 8F 16 3 15,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 0 9,00 12 4 10,67 18 2 17,33 72 12 68,00 389,520 11 29 29 29 297

30 794 NACİYEMERYEM E DOĞAN8F 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 0 9,00 12 2 11,33 17 3 16,00 71 12 67,00 388,890 12 30 30 30 301

31 136 EREN SAMİ 8D 16 4 14,67 7 3 6,00 6 3 5,00 9 1 8,67 14 3 13,00 17 3 16,00 69 17 63,34 386,277 7 31 31 31 315

32 784 HİLAL İYİŞENYÜREK 8F 17 3 16,00 6 4 4,67 7 3 6,00 5 2 4,33 14 3 13,00 17 2 16,33 66 17 60,33 384,870 13 32 32 32 319

33 134 ÖMER FARUK KAYA 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 15 4 13,67 15 5 13,33 72 17 66,34 384,343 8 33 33 33 320

34 469 SEYİT ÖMER DİK 8A 16 3 15,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 1 4,67 13 1 12,67 17 3 16,00 67 12 63,00 383,590 9 34 34 34 323

35 357 MUSTAFA M     VARLIK 8D 16 4 14,67 8 2 7,33 6 4 4,67 4 3 3,00 13 4 11,67 19 1 18,67 66 18 60,01 382,213 8 35 35 35 326

36 52 ABDULKADİR ÖZCAN 8D 18 2 17,33 8 2 7,33 8 2 7,33 3 2 2,33 14 1 13,67 15 5 13,33 66 14 61,32 381,893 9 36 36 36 330

37 198 MEHMET EMİN ÇİMEN 8A 16 3 15,00 6 4 4,67 7 3 6,00 5 3 4,00 16 2 15,33 15 5 13,33 65 20 58,33 377,717 10 37 37 37 345

38 618 FATMA ZEHRA CAN 8G 15 3 14,00 5 4 3,67 7 3 6,00 2 3 1,00 13 1 12,67 19 1 18,67 61 15 56,01 376,883 3 38 38 38 348

39 176 M SAMİ DOĞAN 8C 16 3 15,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 3 5,00 11 0 11,00 17 3 16,00 67 12 63,00 375,583 2 39 39 39 352

40 1 ABDULLAH DEKTAŞ 8D 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 16 1 15,67 13 6 11,00 69 17 63,34 373,927 10 40 40 40 360

41 757 ŞEVVAL USLU 8H 18 2 17,33 7 3 6,00 6 3 5,00 6 4 4,67 14 3 13,00 14 5 12,33 65 20 58,33 370,493 1 41 41 41 373

42 735 FATIMATÜZZEHA  AÇIK8G 15 4 13,67 7 3 6,00 9 1 8,67 5 4 3,67 13 3 12,00 17 3 16,00 66 18 60,01 370,280 4 42 42 42 374

43 734 ESLEM TUBA ATILKAN 8G 16 4 14,67 6 4 4,67 9 1 8,67 4 6 2,00 18 2 17,33 12 8 9,33 65 25 56,67 367,067 5 43 43 43 384

44 275 ABDURRAHİM PİRİNÇ 8C 18 2 17,33 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 13 1 12,67 13 4 11,67 64 17 58,34 366,123 3 44 44 44 392

45 778 CEYLİN YÜREKLİ 8H 18 0 18,00 7 2 6,33 9 1 8,67 3 4 1,67 11 2 10,33 15 4 13,67 63 13 58,67 364,170 2 45 45 45 400

46 764 HAFSA RANA ERSÖZ 8G 16 1 15,67 8 1 7,67 9 1 8,67 7 2 6,33 9 1 8,67 16 2 15,33 65 8 62,34 363,233 6 46 46 46 403

47 582 ÖMER SEVİNÇ 8D 16 3 15,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 2 5,33 11 4 9,67 16 4 14,67 67 15 62,00 362,293 11 47 47 47 405
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA SELÇUKLU MUSTAFA BÜLBÜL İMAM HATİP ORTAOKULUSINAV YAYINLARI KURUMSAL 8.SINIF LGS DENEME-3162 162 162 1796

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,69 5 4 3,55 6 3 4,91 4 3 3,01 9 5 7,02 11 7 8,44 46 29 36,62 260,940

Okul Ortalaması 15 4 13,09 7 3 5,70 7 2 6,69 5 3 3,63 10 3 9,40 13 5 11,63 57 20 50,14 320,240

KATILIMLAR

48 167 HALİL KAVAKLI 8D 14 5 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 11 1 10,67 17 3 16,00 66 15 61,00 362,210 12 48 48 48 406

49 503 Z ARSOY 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 12 7 9,67 16 4 14,67 69 20 62,35 362,183 11 49 49 49 407

50 174 SAMİ KARASAKAL 8D 16 3 15,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 1 5,67 12 3 11,00 15 5 13,33 64 17 58,33 357,377 13 50 50 50 422

51 787 ESMAGÜL ÇALIŞKAN 8I 15 2 14,33 6 3 5,00 7 1 6,67 2 4 0,67 13 3 12,00 16 3 15,00 59 16 53,67 356,407 1 51 51 51 426

52 502 HALİL İBRAHİM ADAR 8E 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 4 1 3,67 17 3 16,00 13 7 10,67 63 22 55,67 356,137 2 52 52 52 428

53 580 ASUDE KEPİR 8G 15 3 14,00 7 3 6,00 9 1 8,67 1 0 1,00 11 1 10,67 16 1 15,67 59 9 56,01 355,607 7 53 53 53 430

54 149 ALİ ÖZER 8C 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 3 4,00 11 3 10,00 16 4 14,67 64 18 58,00 355,453 4 54 54 54 431

55 639 MERYEM ERDOĞAN 8H 15 3 14,00 7 3 6,00 9 1 8,67 3 5 1,33 11 0 11,00 16 3 15,00 61 15 56,00 354,773 3 55 55 55 437

56 548 SAİD ARIKAN 8C 16 3 15,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 12 6 10,00 15 4 13,67 65 21 58,00 353,940 5 56 56 56 444

57 347 EMİR BALIKCI 8A 14 2 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 7 2 6,33 12 6 10,00 15 5 13,33 67 16 61,66 353,357 12 57 57 57 446

58 360 SELİM EREN TAŞKIN 8A 18 2 17,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 11 4 9,67 14 6 12,00 65 20 58,33 353,023 13 58 58 58 448

59 755 SUDENAZ ULUSOY 8G 15 4 13,67 7 3 6,00 6 4 4,67 3 3 2,00 14 6 12,00 16 4 14,67 61 24 53,01 352,450 8 59 59 59 450

60 769 ZÜLAL KAYA 8H 15 2 14,33 8 2 7,33 6 3 5,00 7 2 6,33 10 2 9,33 16 3 15,00 62 14 57,32 352,270 4 60 60 60 451

61 615 FATMA NUR RONKUR 8I 18 2 17,33 6 4 4,67 7 3 6,00 3 5 1,33 11 5 9,33 16 4 14,67 61 23 53,33 351,620 2 61 61 61 453

62 788 ESRA ÇALIŞKAN 8H 16 4 14,67 6 4 4,67 7 3 6,00 2 3 1,00 13 3 12,00 15 5 13,33 59 22 51,67 347,697 5 62 62 62 470

63 168 A HAKAN ALTINOK 8C 15 4 13,67 6 4 4,67 10 0 10,00 7 3 6,00 10 7 7,67 17 3 16,00 65 21 58,01 346,560 6 63 63 63 473

64 185 M FARUK BİLGİ 8C 16 2 15,33 9 1 8,67 7 3 6,00 3 1 2,67 9 2 8,33 16 4 14,67 60 13 55,67 345,090 7 64 64 64 481

65 710 ZEHRA ATİZ 8G 13 6 11,00 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 15 1 14,67 13 7 10,67 62 23 54,35 344,357 9 65 65 65 483

66 46 A YAHYA ÖZDEMİR 8A 17 3 16,00 10 0 10,00 8 2 7,33 5 4 3,67 8 4 6,67 16 4 14,67 64 17 58,34 344,230 14 66 66 66 485

67 539 FURKAN KÜÇÜK 8A 16 3 15,00 6 4 4,67 6 4 4,67 5 4 3,67 12 5 10,33 15 5 13,33 60 25 51,67 341,790 15 67 67 67 496

68 740 MERYEM SARE MERCAN8I 17 2 16,33 5 4 3,67 6 3 5,00 5 2 4,33 10 3 9,00 15 5 13,33 58 19 51,66 339,843 3 68 68 68 504

69 551 MUSTAFA YÜCE 8E 11 7 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 3 5,00 11 0 11,00 16 3 15,00 61 16 55,67 338,370 3 69 69 69 506

70 169 HİDAYET ÇALIŞKAN 8B 16 4 14,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 16 4 14,67 56 14 51,34 335,747 2 70 70 70 515

71 274 KEREM YÜCE 8C 13 6 11,00 7 2 6,33 9 1 8,67 8 1 7,67 11 1 10,67 13 4 11,67 61 15 56,01 332,997 8 71 71 71 521

72 507 YUSUF MENEKŞE 8B 18 2 17,33 8 2 7,33 7 3 6,00 3 1 2,67 10 4 8,67 13 7 10,67 59 19 52,67 332,427 3 72 72 72 528

73 376 AHMET SUKKER 8C 14 5 12,33 8 2 7,33 6 3 5,00 8 2 7,33 10 1 9,67 14 5 12,33 60 18 53,99 331,657 9 73 73 73 532

74 711 BURCU YÜKSEL 8G 14 4 12,67 8 2 7,33 6 4 4,67 5 4 3,67 11 2 10,33 14 5 12,33 58 21 51,00 329,337 10 74 74 74 541

75 207 MÜCAHİT ERKAN EROĞLU8D 15 3 14,00 7 3 6,00 7 2 6,33 2 2 1,33 8 1 7,67 16 3 15,00 55 14 50,33 328,840 14 75 75 75 544

76 193 HİDAYET ŞAHİN 8D 12 8 9,33 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 12 3 11,00 15 4 13,67 60 24 52,01 328,707 15 76 76 76 545

77 139 FEVZİ YEŞİLTAŞ 8E 10 10 6,67 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 13 1 12,67 16 4 14,67 58 26 49,34 327,020 4 77 77 77 550

78 173 İSMAİL ALİ ŞAHİN 8A 14 5 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 10 4 8,67 14 6 12,00 62 21 55,00 326,723 16 78 78 78 552

79 146 KEMAL DOKUZE R 8D 12 5 10,33 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 12 3 11,00 15 5 13,33 57 25 48,66 324,453 16 79 79 79 560

80 709 FATMANUR AKKAYA 8G 14 5 12,33 6 3 5,00 8 2 7,33 5 4 3,67 11 1 10,67 13 6 11,00 57 21 50,00 322,723 11 80 80 80 565

81 731 BELİNAY BAŞKAL 8H 16 3 15,00 6 4 4,67 5 4 3,67 2 6 0,00 13 2 12,33 11 8 8,33 53 27 44,00 317,410 6 81 81 81 579

82 703 DİDAR ŞANLI 8H 13 3 12,00 4 4 2,67 6 1 5,67 3 1 2,67 10 0 10,00 14 4 12,67 50 13 45,68 316,853 7 82 82 82 582

83 807 BEYZA DEĞİRMENCİ 8G 17 1 16,67 7 2 6,33 9 1 8,67 6 2 5,33 6 2 5,33 13 7 10,67 58 15 53,00 315,547 12 83 83 83 587

84 529 NAMİ EMİR KOÇ 8D 13 5 11,33 7 2 6,33 7 3 6,00 5 4 3,67 11 3 10,00 13 5 11,33 56 22 48,66 315,343 17 84 84 84 589

85 203 M YUSUF KAYMAK 8C 15 3 14,00 7 3 6,00 5 3 4,00 3 3 2,00 13 4 11,67 11 9 8,00 54 25 45,67 313,383 10 85 85 85 596

86 782 PINAR CAN 8H 14 5 12,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 5 1,33 9 5 7,33 15 4 13,67 56 24 47,99 312,547 8 86 86 86 600

87 160 EFECAN DAĞDAŞ 8C 13 5 11,33 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 13 7 10,67 58 20 51,34 312,160 11 87 87 87 602

88 213 ŞÜKRÜ SAMET İNCE 8B 15 2 14,33 3 5 1,33 6 3 5,00 5 1 4,67 7 1 6,67 14 2 13,33 50 14 45,33 310,997 4 88 88 88 606

89 99999 E FURKAN ASLAN 8M 12 5 10,33 9 1 8,67 7 3 6,00 1 7 -1,33 10 7 7,67 16 2 15,33 55 25 46,67 310,967 1 89 89 89 607

90 743 ZEYNEP SUDE SAĞIR 8H 16 1 15,67 7 3 6,00 8 2 7,33 1 5 -0,67 8 1 7,67 13 7 10,67 53 19 46,67 310,287 9 90 90 90 611

91 754 CEMRE DEPRELİ 8J 14 6 12,00 9 1 8,67 7 3 6,00 1 5 -0,67 8 2 7,33 15 5 13,33 54 22 46,66 307,287 1 91 91 91 622

92 750 İREM ÖZTÜRK 8I 13 5 11,33 7 2 6,33 7 3 6,00 1 2 0,33 11 1 10,67 12 5 10,33 51 18 44,99 307,027 4 92 92 92 623

93 37 FURKAN DEMİRBAŞ 8C 15 5 13,33 8 1 7,67 8 1 7,67 5 1 4,67 5 2 4,33 15 5 13,33 56 15 51,00 306,563 12 93 93 93 624

94 191 A TALHA YILDIRIM 8D 12 8 9,33 8 2 7,33 8 2 7,33 4 6 2,00 10 5 8,33 15 5 13,33 57 28 47,65 306,117 18 94 94 94 626
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA SELÇUKLU MUSTAFA BÜLBÜL İMAM HATİP ORTAOKULUSINAV YAYINLARI KURUMSAL 8.SINIF LGS DENEME-3162 162 162 1796

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,69 5 4 3,55 6 3 4,91 4 3 3,01 9 5 7,02 11 7 8,44 46 29 36,62 260,940

Okul Ortalaması 15 4 13,09 7 3 5,70 7 2 6,69 5 3 3,63 10 3 9,40 13 5 11,63 57 20 50,14 320,240

KATILIMLAR

95 802 SİNEM NUR ÇELİK 8I 12 2 11,33 4 2 3,33 7 3 6,00 1 2 0,33 13 2 12,33 11 6 9,00 48 17 42,32 305,130 5 95 95 95 630

96 796 HÜSNA DEMİREL 8J 13 2 12,33 7 2 6,33 6 3 5,00 1 0 1,00 10 0 10,00 11 4 9,67 48 11 44,33 303,603 2 96 96 96 636

97 195 HÜSEYİN UMUT AY 8A 11 6 9,00 6 2 5,33 8 1 7,67 6 3 5,00 8 0 8,00 14 4 12,67 53 16 47,67 301,873 17 97 97 97 642

98 575 M EMİN ÖZCAN 8B 13 7 10,67 7 3 6,00 9 1 8,67 3 4 1,67 13 2 12,33 10 10 6,67 55 27 46,01 300,887 5 98 98 98 645

99 201 FURKAN ÇİÇEK 8C 12 7 9,67 4 6 2,00 9 1 8,67 4 4 2,67 11 3 10,00 13 6 11,00 53 27 44,01 299,760 13 99 99 99 647

100 752 MERYEMHANNE YILDIZ8J 15 3 14,00 7 2 6,33 7 2 6,33 5 2 4,33 7 2 6,33 12 6 10,00 53 17 47,32 298,993 3 100 100 100 648

101 200 MEHMET EFE SÜSLÜ 8A 15 5 13,33 6 4 4,67 8 2 7,33 3 7 0,67 9 5 7,33 13 6 11,00 54 29 44,33 298,757 18 101 101 101 653

102 343 EMİN BUDAK 8D 14 5 12,33 6 4 4,67 9 1 8,67 4 4 2,67 9 4 7,67 12 5 10,33 54 23 46,34 298,750 19 102 102 102 654

103 153 B ARDA KAYMAK 8C 11 9 8,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 10 5 8,33 13 6 11,00 58 26 49,33 297,867 14 103 103 103 660

104 145 İSMAİL EREN ÇAY 8C 14 5 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 5 0 5,00 13 7 10,67 57 17 51,34 297,347 15 104 104 104 665

105 283 AHMET TÜRK 8B 14 4 12,67 7 2 6,33 7 3 6,00 5 2 4,33 12 3 11,00 7 5 5,33 52 19 45,66 296,347 6 105 105 105 667

106 517 M EMİR TOLCU 8B 14 6 12,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 3 2,00 11 7 8,67 11 9 8,00 54 30 44,01 289,167 7 106 106 106 688

107 208 MUSA KEREM ÇATLI 8B 14 6 12,00 7 3 6,00 6 4 4,67 5 2 4,33 10 1 9,67 10 10 6,67 52 26 43,34 288,847 8 107 107 107 690

108 777 AYŞEGÜL SARI 8H 13 5 11,33 7 3 6,00 7 3 6,00 4 2 3,33 4 2 3,33 16 4 14,67 51 19 44,66 288,800 10 108 108 108 691

109 307 KAMİL BORULU 8A 16 4 14,67 5 5 3,33 9 1 8,67 3 6 1,00 5 5 3,33 14 5 12,33 52 26 43,33 287,107 19 109 109 109 693

110 631 İLAYDA ÇÖPÜR 8J 17 2 16,33 7 3 6,00 8 2 7,33 2 2 1,33 6 0 6,00 9 8 6,33 49 17 43,32 282,580 4 110 110 110 720

111 558 RECEP İÇ 8E 14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 1 5,67 12 5 10,33 46 18 40,00 276,093 5 111 111 111 746

112 655 RÜMEYSA ÇETİN 8I 14 3 13,00 4 5 2,33 4 4 2,67 1 3 0,00 8 1 7,67 10 4 8,67 41 20 34,34 272,647 6 112 112 112 758

113 296 FURKAN AGAŞCI 8D 12 6 10,00 8 2 7,33 6 4 4,67 2 2 1,33 8 1 7,67 11 8 8,33 47 23 39,33 271,047 20 113 113 113 766

114 210 RASİM ENES KILIÇ 8E 12 8 9,33 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 8 8 5,33 13 7 10,67 52 34 40,67 270,133 6 114 114 114 771

115 295 M HASAN İŞLEYEN 8B 11 9 8,00 6 4 4,67 8 2 7,33 5 2 4,33 12 6 10,00 9 9 6,00 51 32 40,33 269,477 9 115 115 115 772

116 154 BİLAL ÇİBUK 8C 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 4 3 3,00 4 3 3,00 11 7 8,67 51 21 44,00 269,147 16 116 116 116 775

117 747 EMİNE AKKAN 8I 15 4 13,67 3 2 2,33 6 4 4,67 3 3 2,00 9 3 8,00 8 7 5,67 44 23 36,34 269,000 7 117 117 117 776

118 142 H ENES TOPUZ 8C 12 5 10,33 5 4 3,67 5 5 3,33 1 0 1,00 6 2 5,33 14 6 12,00 43 22 35,66 268,327 17 118 118 118 778

119 791 ZEHRA GÜLŞEN İLHAN8I 15 4 13,67 4 6 2,00 8 2 7,33 1 5 -0,67 5 2 4,33 12 6 10,00 45 25 36,66 267,400 8 119 119 119 782

120 521 İ ŞAMİL AS 8E 13 4 11,67 7 3 6,00 7 3 6,00 3 0 3,00 14 6 12,00 44 16 38,67 266,207 7 120 120 120 786

121 746 ELİF ŞİMŞİR 8J 14 5 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 4 1 3,67 4 2 3,33 10 5 8,33 49 16 43,66 266,037 5 121 121 121 789

122 798 RANA KEÇECİ 8J 14 3 13,00 6 2 5,33 7 3 6,00 0 2 -0,67 8 8 5,33 10 5 8,33 45 23 37,32 265,047 6 122 122 122 795

123 765 HATİC  KÜBRA ÜNAL 8I 14 6 12,00 5 5 3,33 8 2 7,33 1 1 0,67 8 2 7,33 9 10 5,67 45 26 36,33 259,783 9 123 123 123 829

124 197 MAHMUT SAMİ ULUKAVAK8B 13 6 11,00 8 2 7,33 5 5 3,33 5 2 4,33 11 5 9,33 6 10 2,67 48 30 37,99 259,353 10 124 124 124 831

125 369 REMA MOHAMED 8I 14 3 13,00 4 4 2,67 7 2 6,33 8 2 7,33 7 4 5,67 7 8 4,33 47 23 39,33 257,610 10 125 125 125 841

126 179 MERT KASAPOĞLU 8E 12 7 9,67 9 1 8,67 8 2 7,33 1 6 -1,00 4 2 3,33 13 7 10,67 47 25 38,67 255,880 8 126 126 126 849

127 657 SALİHA TUANA IŞIK 8I 13 3 12,00 6 2 5,33 7 2 6,33 1 0 1,00 7 3 6,00 8 6 6,00 42 16 36,66 255,477 11 127 127 127 852

128 35 SEYİT TAHİR ÇELTEK 8C 11 9 8,00 7 3 6,00 8 2 7,33 0 2 -0,67 5 3 4,00 14 6 12,00 45 25 36,66 255,347 18 128 128 128 853

129 186 MURAT EYMEN AYGÜMÜŞ8C 12 6 10,00 5 3 4,00 9 1 8,67 2 1 1,67 7 13 2,67 13 7 10,67 48 31 37,68 252,697 19 129 129 129 864

130 219 YUSUF YALÇIN 8B 13 5 11,33 6 3 5,00 8 1 7,67 4 3 3,00 8 2 7,33 6 10 2,67 45 24 37,00 248,163 11 130 130 130 883

131 177 OĞUZ ALİ SULU 8B 12 8 9,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 5 2 4,33 12 8 9,33 45 32 34,32 248,117 12 131 131 131 884

132 110 İBRAHİM ACAA 8B 11 8 8,33 5 5 3,33 8 2 7,33 2 2 1,33 8 3 7,00 10 10 6,67 44 30 33,99 246,320 13 132 132 132 894

133 510 M FURKAN DEMİREL 8B 12 8 9,33 6 4 4,67 6 4 4,67 1 3 0,00 6 5 4,33 12 8 9,33 43 32 32,33 243,723 14 133 133 133 911

134 537 MİKAİL GÜRLER 8B 12 6 10,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 1 4 -0,33 9 0 9,00 8 12 4,00 40 32 29,33 242,107 15 134 134 134 920

135 766 İREM BÜYÜKTAŞDELEN8I 14 5 12,33 1 7 -1,33 4 4 2,67 0 2 -0,67 10 2 9,33 6 9 3,00 35 29 25,33 240,493 12 135 135 135 926

136 244 AHMET HAMZA ŞEN 8A 11 6 9,00 5 4 3,67 7 3 6,00 5 5 3,33 9 5 7,33 7 11 3,33 44 34 32,66 235,737 20 136 136 136 948

137 532 BURAK DOĞANAY 8E 13 4 11,67 7 3 6,00 5 3 4,00 3 1 2,67 9 6 7,00 37 17 31,34 232,560 9 137 137 137 963

138 102 F ZEHRA BEYTULLAH 8J 14 5 12,33 6 4 4,67 6 4 4,67 1 2 0,33 2 0 2,00 9 7 6,67 38 22 30,67 229,067 7 138 138 138 983

139 666 ZEHRA DAĞTAŞ 8I 14 6 12,00 5 5 3,33 6 4 4,67 1 3 0,00 4 4 2,67 10 10 6,67 40 32 29,34 228,687 13 139 139 139 987

140 781 ELMAS NAZ ERCAN 8J 12 7 9,67 4 0 4,00 2 5 0,33 0 3 -1,00 4 2 3,33 11 8 8,33 33 25 24,66 222,490 8 140 140 140 1015

141 775 ZÜMRA ŞAHİN 8F 19 1 18,67 9 1 8,67 7 3 6,00 3 4 1,67 38 9 35,01 222,397 14 141 141 141 1016

                                                3 / 4



OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA SELÇUKLU MUSTAFA BÜLBÜL İMAM HATİP ORTAOKULUSINAV YAYINLARI KURUMSAL 8.SINIF LGS DENEME-3162 162 162 1796

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,69 5 4 3,55 6 3 4,91 4 3 3,01 9 5 7,02 11 7 8,44 46 29 36,62 260,940

Okul Ortalaması 15 4 13,09 7 3 5,70 7 2 6,69 5 3 3,63 10 3 9,40 13 5 11,63 57 20 50,14 320,240

KATILIMLAR

142 58 AHMET ÇALIŞ 8E 12 1 11,67 6 4 4,67 5 2 4,33 9 5 7,33 32 12 28,00 215,023 10 142 142 142 1052

143 481 MEHMET KOÇ 8E 10 7 7,67 6 4 4,67 8 2 7,33 1 1 0,67 8 2 7,33 5 12 1,00 38 28 28,67 214,380 11 143 143 143 1055

144 568 YAHYA KALELİ 8E 10 10 6,67 4 4 2,67 3 6 1,00 4 3 3,00 12 7 9,67 33 30 23,01 213,667 12 144 144 144 1060

145 725 NAZLI SARIKAYA 8J 13 5 11,33 1 5 -0,67 6 2 5,33 0 3 -1,00 4 2 3,33 8 9 5,00 32 26 23,32 212,207 9 145 145 145 1072

146 617 FATMA TERLEMEZ 8J 11 9 8,00 2 4 0,67 5 5 3,33 4 2 3,33 4 5 2,33 9 4 7,67 35 29 25,33 212,173 10 146 146 146 1073

147 363 BÜŞRA SENA Ö Z 8J 13 4 11,67 6 3 5,00 6 2 5,33 1 1 0,67 1 2 0,33 8 7 5,67 35 19 28,67 211,590 11 147 147 147 1077

148 455 BİLAL ZÜNBÜL 8B 11 7 8,67 7 3 6,00 6 3 5,00 0 1 -0,33 2 5 0,33 9 5 7,33 35 24 27,00 205,073 16 148 148 148 1111

149 629 HEDİYE TÜRKOĞLU 8J 14 6 12,00 6 4 4,67 7 3 6,00 4 5 2,33 1 7 -1,33 8 12 4,00 40 37 27,67 197,003 12 149 149 149 1162

150 536 M BERAT YURDUSEVEN8E 7 8 4,33 6 4 4,67 8 2 7,33 0 1 -0,33 6 2 5,33 6 9 3,00 33 26 24,33 193,657 13 150 150 150 1182

151 362 M MUSTAFA SEVİNÇ 8E 8 4 6,67 6 3 5,00 6 3 5,00 1 1 0,67 3 1 2,67 6 8 3,33 30 20 23,34 188,360 14 151 151 151 1211

152 77 AYSEL ÇETİN 8I 11 7 8,67 3 5 1,33 3 5 1,33 5 4 3,67 6 10 2,67 28 31 17,67 186,937 14 152 152 152 1224

153 349 MUHAMMED EREN GÜNAY8B 12 6 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 0 4 -1,33 7 9 4,00 33 25 24,67 184,453 17 153 153 153 1241

154 738 FATMA NUR ÜZER 8J 12 7 9,67 1 6 -1,00 3 4 1,67 1 6 -1,00 4 9 1,00 9 11 5,33 30 43 15,67 183,550 13 154 154 154 1247

155 776 AYŞEMİNA PARÇACI 8J 13 3 12,00 1 4 -0,33 5 5 3,33 0 2 -0,67 2 3 1,00 4 5 2,33 25 22 17,66 183,107 14 155 155 155 1249

156 732 BERRA KUZU 8J 12 7 9,67 3 4 1,67 5 4 3,67 0 7 -2,33 5 7 2,67 6 11 2,33 31 40 17,68 183,063 15 156 156 156 1250

157 235 MUSTAFA SEMERCİ 8C 14 5 12,33 4 6 2,00 6 4 4,67 3 3 2,00 1 4 -0,33 5 13 0,67 33 35 21,34 178,780 20 157 157 157 1280

158 183 MUSTAFA BULAMAZ 8B 13 6 11,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 0 1 -0,33 1 6 -1,00 7 9 4,00 29 34 17,67 176,663 18 158 158 158 1288

159 111 HÜSEYİN PARLAKYILDIZ8B 8 8 5,33 7 3 6,00 6 3 5,00 1 1 0,67 0 11 -3,67 10 4 8,67 32 30 22,00 171,690 19 159 159 159 1310

160 220 ÖMER FARUK AKTOLAN8B 6 10 2,67 6 3 5,00 7 2 6,33 0 2 -0,67 3 2 2,33 6 9 3,00 28 28 18,66 163,760 20 160 160 160 1368

161 0  0 0 0,00

162 0  0 0 0,00
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