
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA SELÇUKLU MUSTAFA BÜYÜKKAPLAN HAFIZ İMAM HATİP ORTAOKULU8 SINIF HELYUM CDS 02 (CN00-08.03CDS02)139 139 139 1849

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 9,05 6 4 4,28 6 3 4,92 5 4 3,86 7 7 4,78 12 6 10,07 47 31 36,96 255,540

Okul Ortalaması 15 4 13,13 7 2 6,73 9 1 8,21 6 2 5,21 8 4 6,67 15 4 14,30 60 17 54,25 325,780

KATILIMLAR

1 451 MUSTAFA ASIM DEMİRCİ8D 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 87 3 86,00 484,427 1 1 1 1 8
% 0,43

2 143 İ HANİF ÇEKER 8A 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 19 1 18,67 86 4 84,67 468,293 1 2 2 2 24
% 1,30

3 161 AHMET EMİN BAYRAM 8D 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 0 18,00 19 1 18,67 85 3 84,00 466,033 2 3 3 3 32
% 1,73

4 421 SALİH ŞİMŞEK 8D 18 1 17,67 10 0 10,00 10 0 10,00 7 1 6,67 18 1 17,67 20 0 20,00 83 3 82,01 465,880 3 4 4 4 34
% 1,84

5 728 ZEKİYE KÜÇÜKDERELİ 8F 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 7 0 7,00 16 2 15,33 20 0 20,00 82 3 81,00 460,457 1 5 5 5 46
% 2,49

6 1000 FATMA CEMİLE ALAN 8F 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 18 2 17,33 19 1 18,67 83 7 80,67 456,400 2 6 6 6 56
% 3,03

7 381 FARUK SOYBELLİ 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 18 2 17,33 18 2 17,33 83 7 80,67 455,573 2 7 7 7 58
% 3,14

8 162 FAHRETTİN ESAD TUZCU8D 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 16 3 15,00 20 0 20,00 80 9 77,00 447,343 4 8 8 8 77
% 4,16

9 801 NURBANU BAYRAKCI 8F 20 0 20,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 17 2 16,33 17 3 16,00 80 9 76,99 442,917 3 9 9 9 86
% 4,65

10 175 MEHMET EMİN APTİ 8A 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 13 4 11,67 20 0 20,00 82 5 80,34 442,243 3 10 10 10 88
% 4,76

11 853 AYŞE GÜL İBİŞ 8F 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 14 3 13,00 19 1 18,67 81 6 79,01 441,150 4 11 11 11 90
% 4,87

12 158 ABDULLAH TAŞDEMİR 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 18 2 17,33 19 1 18,67 77 13 72,67 432,747 4 12 12 12 118
% 6,38

13 519 MUHAMMED KUŞ 8A 16 3 15,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 0 8,00 17 1 16,67 18 2 17,33 77 8 74,33 429,063 5 13 13 13 131
% 7,08

14 347 EMİR BALIKCI 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 17 2 16,33 18 2 17,33 77 12 72,99 428,743 6 14 14 14 133
% 7,19

15 361 YUNUS EMRE UZUN 8D 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 13 4 11,67 20 0 20,00 79 8 76,34 426,670 5 15 15 15 137
% 7,41

16 253 İBRAHİM AYDOĞAN 8C 16 3 15,00 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 15 0 15,00 20 0 20,00 75 9 72,00 426,380 1 16 16 16 138
% 7,46

17 159 AHMET BÜYÜKBALKAN8D 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 15 5 13,33 20 0 20,00 78 12 74,00 422,387 6 17 17 17 157
% 8,49

18 164 TALHA KKENDİRCİ 8A 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 6 3 5,00 16 3 15,00 18 2 17,33 74 14 69,33 414,280 7 18 18 18 181
% 9,79

19 469 SEYİT ÖMER DİK 8A 15 2 14,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 13 2 12,33 20 0 20,00 75 7 72,66 413,560 8 19 19 19 186
% 10

20 748 ERVA ŞENGİL 8F 18 2 17,33 7 2 6,33 10 0 10,00 9 1 8,67 13 5 11,33 19 1 18,67 76 11 72,33 412,660 5 20 20 20 190
% 10

21 734 ESLEM TUBA ATILKAN 8G 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 17 3 16,00 16 4 14,67 75 15 70,01 411,453 1 21 21 21 193
% 10

22 742 SİBEL TOSUN 8F 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 16 3 15,00 16 4 14,67 74 15 69,00 408,370 6 22 22 22 208
% 11

23 785 REYYAN ŞAFAK 8F 17 2 16,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 0 9,00 12 5 10,33 19 0 19,00 76 8 73,33 407,860 7 23 23 23 212
% 11

24 762 EMİNE EBRAR SATICI 8F 18 2 17,33 9 0 9,00 9 0 9,00 8 1 7,67 10 3 9,00 20 0 20,00 74 6 72,00 405,733 8 24 24 24 223
% 12

25 717 BEYZA NUR ERBAY 8F 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 15 5 13,33 17 3 16,00 76 14 71,33 405,587 9 25 25 25 224
% 12

26 168 AHMET HAKAN ALTINOK8C 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 14 2 13,33 18 2 17,33 74 12 69,99 404,013 2 26 26 26 229
% 12

27 134 ÖMER FARUK KAYA 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 14 5 12,33 18 2 17,33 74 15 69,00 397,997 9 27 27 27 244
% 13

28 562 SAMİ ESAD GAYSI 8E 17 2 16,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 0 9,00 10 2 9,33 19 1 18,67 73 7 70,66 397,000 1 28 28 28 251
% 14

29 711 BURCU YÜKSEL 8G 15 4 13,67 8 1 7,67 9 1 8,67 9 1 8,67 12 3 11,00 19 1 18,67 72 11 68,35 392,300 2 29 29 29 264
% 14

30 710 ZEHRA ATİZ 8G 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 9 4 7,67 19 1 18,67 72 11 68,34 391,270 3 30 30 30 268
% 14

31 198 MEHMET EMİN ÇİMEN 8A 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 14 2 13,33 16 4 14,67 73 13 68,67 391,013 10 31 31 31 270
% 15

32 503 Z ARSOY 8A 16 3 15,00 10 0 10,00 7 3 6,00 7 2 6,33 13 2 12,33 17 2 16,33 70 12 65,99 389,347 11 32 32 32 276
% 15

33 52 ABDULKADİR ÖZCAN 8D 15 4 13,67 8 1 7,67 9 1 8,67 5 1 4,67 14 2 13,33 17 1 16,67 68 10 64,68 387,937 7 33 33 33 285
% 15
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34 775 ZÜMRA ŞAHİN 8F 15 4 13,67 10 0 10,00 8 2 7,33 6 1 5,67 13 4 11,67 18 2 17,33 70 13 65,67 384,757 10 34 34 34 296
% 16

35 794 NACİYEMERYEM ERDOĞAN8F 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 1 7,67 11 2 10,33 18 1 17,67 71 10 67,67 382,570 11 35 35 35 307
% 17

36 735 FATIMATÜZZEHRA AÇIK8G 18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 8 1 7,67 12 6 10,00 16 4 14,67 71 16 65,67 378,703 4 36 36 36 326
% 18

37 764 HAFSA RANA ERSÖZ 8G 16 2 15,33 7 2 6,33 8 2 7,33 8 1 7,67 9 1 8,67 19 1 18,67 67 9 64,00 378,443 5 37 37 37 327
% 18

38 176 MEHMET SAMİ DOĞAN8C 18 1 17,67 8 2 7,33 10 0 10,00 5 4 3,67 10 2 9,33 17 3 16,00 68 12 64,00 377,333 3 38 38 38 331
% 18

39 548 SAID ARIKAN 8C 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 12 4 10,67 18 2 17,33 71 15 66,00 375,533 4 39 39 39 335
% 18

40 174 MAHMUT KARASAKAL 8D 13 6 11,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 3 9,00 20 0 20,00 70 12 66,00 374,653 8 40 40 40 338
% 18

41 749 İREM GÜNTEKİN 8G 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 6 3 5,00 19 1 18,67 69 10 65,66 369,883 6 41 41 41 355
% 19

42 167 HALİL KAVAKLI 8D 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 5 2 4,33 11 4 9,67 18 2 17,33 68 14 63,33 369,340 9 42 42 42 359
% 19

43 745 CEREN SUNAR 8H 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 12 3 11,00 17 3 16,00 69 16 63,66 367,850 1 43 43 43 364
% 20

44 757 ŞEVVAL USLU 8H 18 2 17,33 7 2 6,33 8 2 7,33 8 1 7,67 9 8 6,33 18 2 17,33 68 17 62,32 365,567 2 44 44 44 369
% 20

45 784 HİLAL İYİŞENYÜREK 8F 17 1 16,67 8 2 7,33 10 0 10,00 6 1 5,67 10 3 9,00 15 4 13,67 66 11 62,34 361,317 12 45 45 45 384
% 21

46 360 SELİM TAŞKIN 8A 16 3 15,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 11 5 9,33 16 4 14,67 67 18 61,00 359,690 12 46 46 46 394
% 21

47 507 YUSUF MENEKŞE 8B 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 2 2 1,33 9 3 8,00 18 2 17,33 63 13 58,67 356,220 1 47 47 47 407
% 22

48 769 ZÜLAL KAYA 8H 14 2 13,33 8 1 7,67 10 0 10,00 9 0 9,00 6 4 4,67 19 0 19,00 66 7 63,67 353,747 3 48 48 48 419
% 23

49 756 Ş SUDE DEMİRCİ 8F 15 3 14,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 2 6,33 7 5 5,33 19 1 18,67 66 13 61,67 353,450 13 49 49 49 420
% 23

50 755 SUDENAZ ULUSOY 8G 15 5 13,33 7 3 6,00 10 0 10,00 6 0 6,00 9 5 7,33 18 2 17,33 65 15 59,99 352,580 7 50 50 50 424
% 23

51 191 A TALHA YILDIRIM 8D 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 10 5 8,33 17 3 16,00 66 19 59,66 347,437 10 51 51 51 444
% 24

52 739 HATİCE EROĞLU 8F 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 5 1 4,67 11 4 9,67 13 5 11,33 64 15 59,00 347,163 14 52 52 52 446
% 24

53 37 FURKAN DEMİRBAŞ 8C 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 1 7,67 6 2 5,33 17 3 16,00 64 13 59,67 346,510 5 53 53 53 452
% 24

54 133 SAEDEDDİN TAKIKA 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 2 6,33 8 5 6,33 18 2 17,33 64 18 57,98 344,567 13 54 54 54 461
% 25

55 193 HİDAYET ŞAHİN 8D 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 6 6 4,00 17 3 16,00 64 18 58,00 344,200 11 55 55 55 463
% 25

56 357 MUSTAFA M     VARLIK 8D 16 4 14,67 5 5 3,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 6 7,00 16 4 14,67 65 20 58,34 342,957 12 56 56 56 473
% 26

57 139 FEVZİ YEŞİLTAŞ 8E 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 8 4 6,67 17 3 16,00 65 17 59,34 342,667 2 57 57 57 474
% 26

58 173 İSMAİL ALİ ŞAHİN 8A 14 5 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 4 2 3,33 10 4 8,67 16 2 15,33 62 15 56,99 341,877 14 58 58 58 480
% 26

59 207 MÜCAHİT ERKAN EROĞLU8D 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 5 2 4,33 7 4 5,67 17 2 16,33 63 14 58,33 341,490 13 59 59 59 483
% 26

60 709 FATMANUR AKKAYA 8G 17 3 16,00 5 4 3,67 9 1 8,67 8 1 7,67 8 5 6,33 16 4 14,67 63 18 57,01 341,420 8 60 60 60 485
% 26

61 807 BEYZA DEĞİRMENCİ 8G 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 4 0 4,00 18 2 17,33 62 12 58,00 341,080 9 61 61 61 486
% 26

62 743 ZEYNEP SUDE SAĞIR 8H 15 5 13,33 6 4 4,67 7 2 6,33 4 2 3,33 8 1 7,67 18 2 17,33 58 16 52,66 340,463 4 62 62 62 493
% 27

63 539 FURKAN KÜÇÜK 8A 14 5 12,33 8 2 7,33 5 5 3,33 6 3 5,00 12 3 11,00 15 5 13,33 60 23 52,32 338,250 15 63 63 63 498
% 27

64 154 BİLAL ÇİBUK 8C 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 4 4 2,67 16 1 15,67 65 10 61,67 335,823 6 64 64 64 513
% 28

65 275 ABDURRAHİM PİRİNÇ 8C 15 4 13,67 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 4 8,67 14 5 12,33 62 20 55,34 332,713 7 65 65 65 526
% 28

66 793 LİN ELHAŞİMİ 8G 15 3 14,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 0 8,00 4 7 1,67 19 1 18,67 63 14 58,34 330,437 10 66 66 66 533
% 29
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67 153 BİLAL ARDA KAYMAK 8C 17 2 16,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 6 7 3,67 15 5 13,33 65 17 59,33 328,587 8 67 67 67 541
% 29

68 788 ESRA ÇALIŞKAN 8H 16 4 14,67 8 2 7,33 9 0 9,00 3 4 1,67 8 6 6,00 16 4 14,67 60 20 53,34 326,957 5 68 68 68 553
% 30

69 778 CEYLİN YÜREKLİ 8H 14 4 12,67 7 3 6,00 8 1 7,67 7 1 6,67 8 3 7,00 15 4 13,67 59 16 53,68 323,940 6 69 69 69 567
% 31

70 343 EMİN BUDAK 8D 14 3 13,00 7 2 6,33 9 0 9,00 7 1 6,67 8 5 6,33 15 5 13,33 60 16 54,66 322,207 14 70 70 70 576
% 31

71 46 A YAHYA ÖZDEMİR 8A 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 2 5 0,33 6 11 2,33 16 4 14,67 61 23 53,33 321,613 16 71 71 71 578
% 31

72 582 ÖMER SEVİNÇ 8D 8 10 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 6 2 5,33 11 2 10,33 19 1 18,67 55 24 47,00 321,563 15 72 72 72 579
% 31

73 203 M YUSUF KAYMAK 8C 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 3 2 2,33 7 4 5,67 16 4 14,67 57 19 50,66 316,693 9 73 73 73 603
% 33

74 145 İSMAİL EREN ÇAY 8C 15 4 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 2 6,33 2 1 1,67 17 3 16,00 60 11 56,34 314,930 10 74 74 74 612
% 33

75 200 MEHMET EFE SÜSLÜ 8A 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 6 5,00 14 6 12,00 63 20 56,34 311,683 17 75 75 75 620
% 34

76 787 ESMAGÜL ÇALIŞKAN 8I 15 4 13,67 7 2 6,33 7 3 6,00 2 3 1,00 7 6 5,00 16 3 15,00 54 21 47,00 308,927 1 76 76 76 630
% 34

77 529 NAMİ EMİR KOÇ 8D 11 8 8,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 1 7,67 8 5 6,33 15 4 13,67 61 19 54,67 308,820 16 77 77 77 632
% 34

78 777 AYŞEGÜL SARI 8H 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 6 1 5,67 3 6 1,00 19 1 18,67 58 18 52,01 308,693 7 78 78 78 634
% 34

79 179 MERT KASAPOĞLU 8E 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 4 4 2,67 1 5 -0,67 18 2 17,33 57 17 51,33 306,333 3 79 79 79 644
% 35

80 604 E YÜSRA KARAMANLI 8I 14 6 12,00 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 6 4 4,67 16 4 14,67 57 23 49,35 305,887 2 80 80 80 647
% 35

81 169 HİDAYET ÇALIŞKAN 8C 14 4 12,67 7 3 6,00 7 2 6,33 5 5 3,33 18 2 17,33 51 16 45,66 303,880 11 81 81 81 654
% 35

82 639 MERYEM ERDOĞAN 8H 15 3 14,00 8 2 7,33 8 1 7,67 7 1 6,67 5 5 3,33 14 4 12,67 57 16 51,67 303,220 8 82 82 82 658
% 36

83 185 M FA UK BİLGİ 8C 16 4 14,67 8 2 7,33 3 3 2,00 2 0 2,00 6 1 5,67 14 4 12,67 49 14 44,34 302,350 12 83 83 83 663
% 36

84 754 R CEMRE DEPRELİ 8J 17 3 16,00 7 2 6,33 6 3 5,00 2 2 1,33 5 2 4,33 14 5 12,33 51 17 45,32 300,227 1 84 84 84 674
% 36

85 703 DİDAR ŞANLI 8H 11 7 8,67 8 1 7,67 6 2 5,33 6 3 5,00 6 4 4,67 17 3 16,00 54 20 47,34 297,177 9 85 85 85 689
% 37

86 629 HEDİYE TÜRKOĞLU 8J 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 1 4 -0,33 16 4 14,67 56 19 49,68 295,297 2 86 86 86 694
% 38

87 765 HATİCE KÜBRA ÜNAL 8I 13 6 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 1 0 1,00 7 1 6,67 14 6 12,00 51 17 45,33 293,840 3 87 87 87 701
% 38

88 201 FURKAN ÇİÇEK 8C 11 8 8,33 5 5 3,33 9 1 8,67 7 2 6,33 4 3 3,00 18 2 17,33 54 21 46,99 292,717 13 88 88 88 707
% 38

89 731 BELİNAY BAK AL 8H 14 5 12,33 7 2 6,33 10 0 10,00 4 1 3,67 7 6 5,00 13 7 10,67 55 21 48,00 290,443 10 89 89 89 720
% 39

90 142 HAMZA TOPUZ 8C 16 4 14,67 4 5 2,33 9 1 8,67 6 1 5,67 4 0 4,00 13 7 10,67 52 18 46,01 290,290 14 90 90 90 721
% 39

91 615 FATMA NUR SONKUR 8I 12 8 9,33 5 5 3,33 9 1 8,67 2 3 1,00 8 8 5,33 16 4 14,67 52 29 42,33 286,763 4 91 91 91 731
% 40

92 219 YUSUF YALÇIN 8B 16 2 15,33 7 2 6,33 9 1 8,67 5 2 4,33 3 1 2,67 12 6 10,00 52 14 47,33 285,450 2 92 92 92 740
% 40

93 1 ABDULLAH DEKTAŞ 8D 15 3 14,00 5 4 3,67 9 1 8,67 8 1 7,67 10 6 8,00 8 11 4,33 55 26 46,34 284,453 17 93 93 93 745
% 40

94 618 FATMA ZEHRA CAN 8G 9 9 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 3 2 2,33 4 5 2,33 19 1 18,67 52 20 45,33 282,973 11 94 94 94 751
% 41

95 750 İREM ÖZTÜRK 8I 13 4 11,67 8 2 7,33 8 1 7,67 2 1 1,67 4 9 1,00 16 2 15,33 51 19 44,67 280,510 5 95 95 95 767
% 41

96 307 KAMİL BORULU 8A 12 8 9,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 3 4,00 7 4 5,67 13 7 10,67 54 25 45,67 280,110 18 96 96 96 768
% 42

97 747 EMİNE AKKAN 8I 11 5 9,33 5 3 4,00 8 2 7,33 4 3 3,00 10 3 9,00 10 5 8,33 48 21 40,99 278,590 6 97 97 97 776
% 42

98 481 MEHMET KOÇ 8E 12 8 9,33 8 2 7,33 9 1 8,67 4 6 2,00 3 4 1,67 16 1 15,67 52 22 44,67 277,540 4 98 98 98 782
% 42

99 650 RÜMEYSA ÇETİN 8I 12 6 10,00 9 0 9,00 9 0 9,00 2 3 1,00 2 6 0,00 17 1 16,67 51 16 45,67 276,930 7 99 99 99 788
% 43
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100 796 HÜSNA DEMİREL 8J 14 6 12,00 8 2 7,33 6 3 5,00 3 6 1,00 16 2 15,33 47 19 40,66 274,090 3 100 100 100 803
% 43

101 791 ZEHRA GÜLŞEN İLHAN8I 12 7 9,67 6 2 5,33 8 1 7,67 3 4 1,67 4 5 2,33 16 3 15,00 49 22 41,67 273,847 8 101 101 101 810
% 44

102 521 İ ŞAMİL AS 8E 15 4 13,67 8 2 7,33 9 1 8,67 2 5 0,33 15 5 13,33 49 17 43,33 273,027 5 102 102 102 814
% 44

103 782 PINAR CAN 8H 12 4 10,67 9 1 8,67 7 1 6,67 6 2 5,33 2 10 -1,33 17 3 16,00 53 21 46,01 272,393 11 103 103 103 817
% 44

104 752 MERYEMHANNE YILDIZ8J 12 6 10,00 6 3 5,00 10 0 10,00 5 3 4,00 4 8 1,33 15 3 14,00 52 23 44,33 271,647 4 104 104 104 820
% 44

105 802 SİNEM NUR ÇELİK 8I 10 4 8,67 7 1 6,67 4 2 3,33 5 0 5,00 15 4 13,67 41 11 37,34 270,433 9 105 105 105 827
% 45

106 760 EBRAR SEVİNÇ 8H 15 2 14,33 8 2 7,33 10 0 10,00 4 1 3,67 3 6 1,00 11 4 9,67 51 15 46,00 270,253 12 106 106 106 828
% 45

107 58 AHMET ÇALIŞ 8E 13 4 11,67 9 1 8,67 9 1 8,67 3 6 1,00 15 5 13,33 49 17 43,34 269,840 6 107 107 107 832
% 45

108 631 İLAYDA ÇÖPÜR 8J 15 4 13,67 7 3 6,00 9 0 9,00 3 0 3,00 2 6 0,00 14 5 12,33 50 18 44,00 269,777 5 108 108 108 833
% 45

109 517 M EMİR TOLCU 8B 13 6 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 1 4,67 8 9 5,00 11 7 8,67 52 28 42,67 269,700 3 109 109 109 835
% 45

110 369 REMA MOHAMED 8I 11 6 9,00 5 3 4,00 4 1 3,67 5 3 4,00 4 5 2,33 16 2 15,33 45 20 38,33 268,160 10 110 110 110 843
% 46

111 537 MİKAİL GÜRLER 8B 11 7 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 4 2 3,33 4 3 3,00 14 6 12,00 51 20 44,33 267,537 4 111 111 111 846
% 46

112 781 ELMAS NAZ ERCAN 8J 14 4 12,67 2 1 1,67 5 2 4,33 2 1 1,67 4 2 3,33 14 6 12,00 41 16 35,67 266,310 6 112 112 112 850
% 46

113 244 AHMET HAMZA ŞEN 8A 12 7 9,67 8 1 7,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 7 7 4,67 12 7 9,67 49 32 38,34 257,967 19 113 113 113 894
% 48

114 536 M BERAT YURDUSEVEN8E 8 9 5,00 5 3 4,00 8 2 7,33 1 0 1,00 5 4 3,67 16 2 15,33 43 20 36,33 256,830 7 114 114 114 902
% 49

115 213 ŞÜKRÜ SAMET İNCE 8B 9 6 7,00 5 2 4,33 8 2 7,33 4 4 2,67 4 5 2,33 15 2 14,33 45 21 37,99 256,563 5 115 115 115 904
% 49

116 666 ZEHRA DAĞTAŞ 8I 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 2 3 1,00 6 5 4,33 9 8 6,33 49 24 41,00 256,330 11 116 116 116 905
% 49

117 746 ELİF ŞİMŞİR 8J 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 2 9 -1,00 14 6 12,00 50 31 39,66 254,690 7 117 117 117 917
% 50

118 558 RECEP İÇ 8E 13 7 10,67 9 1 8,67 10 0 10,00 2 7 -0,33 14 4 12,67 48 19 41,68 254,590 8 118 118 118 920
% 50

119 160 EFECAN DAĞDAŞ 8C 12 6 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 2 4 0,67 11 9 8,00 54 20 47,34 252,973 15 119 119 119 926
% 50

120 274 KEREM YÜCE 8C 11 5 9,33 6 2 5,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 7 2,67 11 9 8,00 51 25 42,67 251,720 16 120 120 120 930
% 50

121 798 RANA KEÇECİ 8J 12 5 10,33 6 3 5,00 9 0 9,00 6 6 4,00 11 8 8,33 44 22 36,66 248,873 8 121 121 121 949
% 51

122 740 MERYEM SARE MERCAN8I 13 4 11,67 4 3 3,00 9 1 8,67 2 2 1,33 1 1 0,67 12 4 10,67 41 15 36,01 245,323 12 122 122 122 962
% 52

123 575 M EMİN ÖZCAN 8B 11 7 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 5 2 4,33 7 6 5,00 10 10 6,67 47 31 36,67 243,593 6 123 123 123 973
% 53

124 186 MURAT EYMEN AYGÜMÜŞ8C 13 6 11,00 7 3 6,00 8 2 7,33 1 1 0,67 3 0 3,00 10 7 7,67 42 19 35,67 242,257 17 124 124 124 984
% 53

125 725 NAZLI SARAKAYA 8J 12 5 10,33 4 4 2,67 3 1 2,67 0 1 -0,33 3 4 1,67 14 4 12,67 36 19 29,68 242,130 9 125 125 125 986
% 53

126 617 FATMA TERLEMEZ 8J 12 6 10,00 5 1 4,67 8 1 7,67 2 2 1,33 4 3 3,00 10 8 7,33 41 21 34,00 234,983 10 126 126 126 1017
% 55

127 177 OĞUZ ALİ SULU 8B 13 7 10,67 9 1 8,67 7 3 6,00 4 6 2,00 2 7 -0,33 12 8 9,33 47 32 36,34 233,350 7 127 127 127 1028
% 56

128 362 M MUSTAFA SEVİNÇ 8E 13 6 11,00 3 4 1,67 1 0 1,00 1 0 1,00 1 2 0,33 13 3 12,00 32 15 27,00 231,137 9 128 128 128 1036
% 56

129 197 M SAMİ ULUKAVAK 8B 13 5 11,33 3 5 1,33 10 0 10,00 2 4 0,67 11 6 9,00 39 20 32,33 230,737 8 129 129 129 1040
% 56

130 738 FATMA NUR ÜZER 8J 11 7 8,67 3 3 2,00 2 4 0,67 3 4 1,67 7 9 4,00 12 8 9,33 38 35 26,34 230,150 11 130 130 130 1042
% 56

131 657 SALİHA TUANA IŞIK 8I 12 5 10,33 4 5 2,33 9 0 9,00 2 0 2,00 4 2 3,33 7 7 4,67 38 19 31,66 223,370 13 131 131 131 1075
% 58

132 102 ZEHRA BEYTULLAHOĞLU8J 13 6 11,00 6 3 5,00 9 1 8,67 2 1 1,67 1 0 1,00 7 3 6,00 38 14 33,34 222,323 12 132 132 132 1080
% 58
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA SELÇUKLU MUSTAFA BÜYÜKKAPLAN HAFIZ İMAM HATİP ORTAOKULU8 SINIF HELYUM CDS 02 (CN00-08.03CDS02)139 139 139 1849

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 9,05 6 4 4,28 6 3 4,92 5 4 3,86 7 7 4,78 12 6 10,07 47 31 36,96 255,540

Okul Ortalaması 15 4 13,13 7 2 6,73 9 1 8,21 6 2 5,21 8 4 6,67 15 4 14,30 60 17 54,25 325,780

KATILIMLAR

133 363 BÜŞRA SENA ÖZ 8J 12 5 10,33 6 4 4,67 5 3 4,00 0 5 -1,67 2 5 0,33 11 5 9,33 36 27 26,99 217,670 13 133 133 133 1107
% 60

134 732 BERRA KUZU 8J 9 10 5,67 4 4 2,67 9 1 8,67 4 3 3,00 6 6 4,00 9 10 5,67 41 34 29,68 212,250 14 134 134 134 1129
% 61

135 766 İREM BÜYÜKTAŞDELEN8I 13 4 11,67 4 4 2,67 7 2 6,33 3 8 0,33 6 12 2,00 33 30 23,00 187,100 14 135 135 135 1253
% 68

136 349 MUHAMMED EREN GÜNAY8B 10 9 7,00 5 5 3,33 8 1 7,67 2 3 1,00 7 10 3,67 32 28 22,67 181,023 9 136 136 136 1280
% 69

137 220 ÖMER FARUK AKTOLAN8B 6 12 2,00 3 6 1,00 8 2 7,33 0 1 -0,33 2 6 0,00 6 4 4,67 25 31 14,67 149,617 10 137 137 137 1417
% 77

138 77 AYSEL ÇETİN 8I 9 10 5,67 5 5 3,33 3 5 1,33 3 6 1,00 4 12 0,00 24 38 11,33 143,033 15 138 138 138 1451
% 78

139 776 PARÇACI AYŞEMİNE 8J 6 12 2,00 6 2 5,33 8 1 7,67 1 5 -0,67 4 12 0,00 25 32 14,33 128,120 15 139 139 139 1524
% 82
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