
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Konya SELÇUKLU Mustafa Büyükkaplan Hafız İmam Hatip Ortaokulu OKY 8.Sınıf MASTER Deneme -1/ Sanal Optik 103 99 94 89

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 13.25 5.20 11.52 6.40 3.05 5.38 8.16 1.41 7.69 4.61 2.99 3.62 8.05 3.28 6.95 11.83 4.89 10.19 52.29 20.83 45.35 294.594

İl Ortalaması 13.70 5.09 12.00 6.62 3.01 5.61 8.42 1.32 7.98 4.72 3.01 3.71 8.27 3.14 7.23 12.21 4.80 10.61 53.94 20.37 47.15 302.465
Okul Ortalaması 13.71 5.20 11.97 6.70 3.00 5.70 8.51 1.33 8.06 4.80 3.01 3.79 8.74 3.21 7.67 12.36 4.74 10.78 54.81 20.49 47.98 306.295

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 5052140552 - İbrahim Hanif Çeker 8 / A 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 20 0 20.00 19 1 18.67 84.00 6.00 82.01 476.341 1 1 1 1
2 451 - Mustafa Asım Demirci 8 / D 18 1 17.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 18 2 17.33 20 0 20.00 86.00 3.00 85.00 470.370 2 2 2 2
3 1000 - Fatma Cemile ALAN 8 / F 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 19 1 18.67 19 1 18.67 83.00 7.00 80.67 462.489 3 3 3 3
4 381 - Faruk Soybelli 8 / A 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 5 4 3.67 16 0 16.00 18 2 17.33 78.00 7.00 75.67 443.215 4 4 4 4
5 192 - Ali Alper kocabaş 8 / B 15 5 13.33 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 20 0 20.00 19 1 18.67 79.00 11.00 75.34 442.726 5 5 5 5
6 162 - Fahrettin Esad TUZCU 8 / D 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 18 2 17.33 17 2 16.33 80.00 9.00 76.99 440.681 6 6 6 6
7 728 - ZEKİYE BEYZA KÜÇÜKDERELİ 8 / F 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 4 4 2.67 16 1 15.67 19 1 18.67 76.00 9.00 73.01 437.807 7 7 7 7
8 5511953749 - Abdullah tasdemir 8 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 10 0 10.00 3 7 0.67 19 1 18.67 19 1 18.67 76.00 14.00 71.35 436.859 8 8 8 8
9 421 - Mehmet Salih şimşek 8 / D 16 4 14.67 10 0 10.00 10 0 10.00 7 3 6.00 18 2 17.33 18 2 17.33 79.00 11.00 75.33 430.844 9 9 9 9
10 734 - Eslem Tuba Atılkan 8 / G 16 4 14.67 6 4 4.67 10 0 10.00 8 2 7.33 20 0 20.00 16 4 14.67 76.00 14.00 71.34 424.978 10 10 10 10
11 168 - Ahmet Hakan Altınok 8 / C 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 5 5 3.33 15 2 14.33 19 1 18.67 75.00 12.00 71.00 422.963 11 11 11 11
12 5378333445 - Mehmet Emin APTİ 8 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 13 2 12.33 19 1 18.67 76.00 9.00 73.00 417.037 12 12 12 12
13 469 - Seyit Ömer Dik 8 / A 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 15 4 13.67 16 4 14.67 76.00 13.00 71.67 403.244 14 14 13 13
14 361 - Yunus Emre Uzun 8 / D 18 2 17.33 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 13 3 12.00 16 3 15.00 72.00 13.00 67.66 397.259 15 15 14 14
15 717 - Beyza Nur Erbay 8 / F 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 3 5.00 16 3 15.00 15 4 13.67 71.00 16.00 65.67 395.822 16 16 15 15
16 580 - Asude Kepir 8 / G 15 3 14.00 9 1 8.67 10 0 10.00 3 3 2.00 15 2 14.33 17 2 16.33 69.00 11.00 65.33 395.274 17 17 16 16
17 159 - Ahmet Büyükbalkan 8 / D 15 5 13.33 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 17 3 16.00 16 4 14.67 72.00 18.00 66.00 393.333 18 18 17 17
18 785 - Reyyan Şafak 8 / F 17 2 16.33 7 2 6.33 9 1 8.67 5 4 3.67 12 3 11.00 18 2 17.33 68.00 14.00 63.33 392.311 19 19 18 18
19 5510447130 - Emir Balıkcı 8 / A 16 4 14.67 10 0 10.00 10 0 10.00 7 2 6.33 12 4 10.67 18 2 17.33 73.00 12.00 69.00 391.867 20 20 19 19
20 583 - Ayşegül ibiş 8 / F 18 2 17.33 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 10 5 8.33 18 1 17.67 70.00 14.00 65.33 389.363 21 21 20 20
21 793 - Lin Elhaşimi 8 / G 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 12 5 10.33 16 4 14.67 73.00 14.00 68.33 389.363 21 21 20 20
22 756 - Şerife Sude Demirci 8 / F 18 2 17.33 5 4 3.67 10 0 10.00 7 1 6.67 11 3 10.00 16 2 15.33 67.00 12.00 63.00 382.933 23 23 22 22
23 253 - İbrahim Aydoğan 8 / C 15 5 13.33 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 12 5 10.33 18 1 17.67 71.00 15.00 66.00 381.467 24 24 23 23
24 801 - Nurbanu Bayrakcı 8 / F 16 4 14.67 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 12 6 10.00 17 2 16.33 70.00 17.00 64.33 377.526 25 25 24 24
25 709 - Fatma Nur Eslem Akkaya 8 / G 14 4 12.67 6 3 5.00 10 0 10.00 6 4 4.67 16 1 15.67 14 3 13.00 66.00 15.00 61.01 374.119 26 26 25 25
26 134 - ÖMER FARUK KAYA 8 / A 15 5 13.33 8 2 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 16 4 14.67 15 5 13.33 68.00 22.00 60.66 373.556 27 27 26 26
27 360 - Selim Eren TAŞKIN 8 / A 13 7 10.67 7 3 6.00 10 0 10.00 3 6 1.00 19 0 19.00 14 6 12.00 66.00 22.00 58.67 372.119 28 28 27 27
28 775 - Zümra Şahin 8 / F 17 3 16.00 7 2 6.33 9 1 8.67 8 1 7.67 13 5 11.33 14 4 12.67 68.00 16.00 62.67 370.622 29 29 28 28
29 5516314633 - abdulkadir özcan 8 / D 15 3 14.00 8 1 7.67 10 0 10.00 3 4 1.67 13 3 12.00 16 4 14.67 65.00 15.00 60.01 369.659 30 30 29 29
30 757 - Şevval Uslu 8 / H 18 2 17.33 6 4 4.67 8 1 7.67 6 4 4.67 12 5 10.33 15 5 13.33 65.00 21.00 58.00 368.104 31 31 30 30
31 176 - Mehmet Sami Doğan 8 / C 19 0 19.00 7 2 6.33 10 0 10.00 4 6 2.00 10 1 9.67 11 8 8.33 61.00 17.00 55.33 346.415 32 32 31 31
32 149 - Ali Osman özer 8 / C 13 5 11.33 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 8 4 6.67 18 1 17.67 63.00 16.00 57.67 343.970 33 33 32 32
33 784 - Hilal iyişenyürek 8 / F 19 1 18.67 6 4 4.67 9 1 8.67 3 3 2.00 4 1 3.67 16 4 14.67 57.00 14.00 52.35 342.044 34 34 33 33
34 749 - İrem Güntekin 8 / G 16 4 14.67 8 2 7.33 8 2 7.33 4 5 2.33 10 5 8.33 15 5 13.33 61.00 23.00 53.32 340.459 35 35 34 34
35 802 - Sinem Nur Çelik 8 / I 11 2 10.33 3 4 1.67 8 2 7.33 6 4 4.67 16 2 15.33 12 4 10.67 56.00 18.00 50.00 335.541 36 36 35 35
36 177 - Oğuz Ali Sulu 8 / B 10 10 6.67 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 13 7 10.67 17 3 16.00 66.00 24.00 58.01 334.119 37 37 36 36
37 548 - Mustafa Said Arıkan 8 / C 14 6 12.00 6 4 4.67 9 1 8.67 6 4 4.67 11 4 9.67 15 5 13.33 61.00 24.00 53.01 334.089 38 38 37 37
38 198 - Mehmet Emin Çinen 8 / A 15 5 13.33 10 0 10.00 9 1 8.67 1 6 -1.00 9 0 9.00 14 6 12.00 58.00 18.00 52.00 329.615 39 39 38 38
39 5055861922 - Emine Ebrar Satıcı 8 / F 15 4 13.67 6 4 4.67 7 3 6.00 7 2 6.33 7 6 5.00 16 4 14.67 58.00 23.00 50.34 322.756 40 40 39 39
40 5327675019 - Meryem Erdoğan 8 / H 14 4 12.67 10 0 10.00 9 1 8.67 6 1 5.67 6 4 4.67 15 3 14.00 60.00 13.00 55.68 321.778 41 41 40 40
41 617 - Fatma Terlemez 8 / J 12 8 9.33 5 5 3.33 8 1 7.67 6 4 4.67 8 3 7.00 17 2 16.33 56.00 23.00 48.33 316.756 42 42 41 41
42 5510866499 - Ahmet Zahit ARSOY 8 / A 12 7 9.67 9 1 8.67 9 1 8.67 3 3 2.00 12 3 11.00 12 6 10.00 57.00 21.00 50.01 310.400 43 43 42 42
43 136 - Eren Sami Ağbektaş 8 / 8D 15 5 13.33 7 3 6.00 10 0 10.00 7 2 6.33 9 3 8.00 11 8 8.33 59.00 21.00 51.99 308.844 45 45 43 43
44 219 - Yusuf Yalçın 8 / B 15 5 13.33 6 4 4.67 8 2 7.33 5 2 4.33 8 1 7.67 9 6 7.00 51.00 20.00 44.33 290.119 48 48 45 44
45 35 - Seyit Tahir Çeltek 8 / C 12 7 9.67 8 2 7.33 6 4 4.67 1 0 1.00 4 3 3.00 17 3 16.00 48.00 19.00 41.67 289.156 49 49 46 45
46 788 - ESRANUR ÇALIŞKAN 8 / H 9 5 7.33 5 4 3.67 8 0 8.00 3 1 2.67 8 2 7.33 14 2 13.33 47.00 14.00 42.33 287.111 51 51 48 46
47 193 - Hidayet Şahin 8 / D 13 7 10.67 8 2 7.33 10 0 10.00 4 6 2.00 9 11 5.33 13 7 10.67 57.00 33.00 46.00 286.681 52 52 49 47
48 760 - Ebrar sevşnç 8 / H 11 5 9.33 6 0 6.00 9 0 9.00 4 0 4.00 5 0 5.00 13 2 12.33 48.00 7.00 45.66 286.133 53 53 50 48
49 169 - Hidayet Çalışkan 8 / B 15 5 13.33 3 7 0.67 8 2 7.33 0 0 0.00 4 1 3.67 14 5 12.33 44.00 20.00 37.33 285.659 55 55 51 49
50 755 - Sudenaz Ulusoy 8 / G 11 8 8.33 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 7 3 6.00 14 6 12.00 54.00 25.00 45.66 284.667 56 56 52 50
51 752 - Meryem Hanne Yıldız 8 / J 10 8 7.33 7 3 6.00 10 0 10.00 5 4 3.67 10 5 8.33 12 6 10.00 54.00 26.00 45.33 281.200 57 57 53 51
52 746 - Elif Gökçen Şimşir 8 / J 14 5 12.33 7 3 6.00 10 0 10.00 7 3 6.00 2 3 1.00 13 5 11.33 53.00 19.00 46.66 278.726 58 58 54 52
53 343 - Muhammed Emin Budak 8 / D 12 8 9.33 8 2 7.33 8 2 7.33 2 4 0.67 5 5 3.33 15 5 13.33 50.00 26.00 41.32 276.726 59 59 55 53
54 5064274768 - Bilal Çibuk 8 / C 16 4 14.67 7 3 6.00 8 2 7.33 3 4 1.67 0 1 -0.33 13 4 11.67 47.00 18.00 41.01 276.356 60 60 56 54
55 539 - Furkan küçükkendirci 8 / A 14 5 12.33 7 3 6.00 8 2 7.33 3 4 1.67 10 6 8.00 9 11 5.33 51.00 31.00 40.66 274.281 61 61 57 55
56 5056012797 - İsmail Ali ŞAHİN 8 / A 13 7 10.67 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 6 4 4.67 10 6 8.00 54.00 22.00 46.67 272.874 62 62 58 56
57 5519561050 - Ahmet Hamza Şen 8 / 8A 15 4 13.67 4 6 2.00 8 2 7.33 5 5 3.33 7 3 6.00 9 9 6.00 48.00 29.00 38.33 270.874 63 63 59 57
58 796 - hüsna demirel 8 / J 13 5 11.33 6 3 5.00 8 2 7.33 8 2 7.33 5 4 3.67 9 3 8.00 49.00 19.00 42.66 265.422 64 64 60 58
59 521 - Ali as 8 / E 13 6 11.00 8 2 7.33 8 2 7.33 1 1 0.67 2 2 1.33 13 4 11.67 45.00 17.00 39.33 264.933 65 65 61 59
60 791 - Zehra Gülşen İlhan 8 / I 11 8 8.33 6 4 4.67 8 2 7.33 4 4 2.67 7 2 6.33 11 6 9.00 47.00 26.00 38.33 261.941 67 67 63 60
61 537 - Mikail Gürler 8 / B 14 6 12.00 8 2 7.33 7 3 6.00 5 2 4.33 0 1 -0.33 13 7 10.67 47.00 21.00 40.00 258.548 68 68 64 61
62 5530900033 - mustafa said özcan 8 / Z 12 8 9.33 6 4 4.67 7 3 6.00 1 4 -0.33 9 5 7.33 10 8 7.33 45.00 32.00 34.33 257.481 69 69 65 62
63 781 - Elmas Naz Ercan 8 / J 12 8 9.33 5 5 3.33 9 1 8.67 6 4 4.67 9 1 8.67 8 12 4.00 49.00 31.00 38.67 255.067 70 70 66 63
64 750 - İrem Öztürk 8 / I 11 7 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 5 4 3.67 3 5 1.33 13 5 11.33 47.00 26.00 38.33 251.585 71 71 67 64
65 200 - Mehmet Efe SÜSLÜ 8 / A 13 7 10.67 7 3 6.00 9 1 8.67 5 5 3.33 3 7 0.67 11 4 9.67 48.00 27.00 39.01 251.170 72 72 68 65
66 58 - Ahmet Çalış 8 / E 14 3 13.00 9 1 8.67 8 2 7.33 1 1 0.67 7 1 6.67 2 1 1.67 41.00 9.00 38.01 251.156 73 73 69 66
67 296 - Furkan Agaşcı 8 / D 10 7 7.67 3 6 1.00 8 2 7.33 4 2 3.33 8 1 7.67 10 9 7.00 43.00 27.00 34.00 249.659 74 74 70 67
68 747 - Emine Akkan 8 / I 12 8 9.33 4 4 2.67 8 2 7.33 3 5 1.33 6 6 4.00 11 6 9.00 44.00 31.00 33.66 249.111 75 75 71 68
69 529 - Nami emir koç 8 / D 12 7 9.67 5 5 3.33 8 1 7.67 5 4 3.67 5 5 3.33 10 7 7.67 45.00 29.00 35.34 244.222 76 76 72 69
70 631 - İlayda çöpür 8 / Y 14 4 12.67 7 2 6.33 7 1 6.67 4 3 3.00 1 3 0.00 8 5 6.33 41.00 18.00 35.00 236.296 77 77 73 70
71 213 - Şükrü samet ince 8 / B 10 4 8.67 2 8 -0.67 5 2 4.33 1 4 -0.33 3 5 1.33 13 5 11.33 34.00 28.00 24.66 231.333 78 78 74 71
72 703 - Didar Şanlı 8 / H 12 7 9.67 6 3 5.00 9 1 8.67 7 2 6.33 0 0 0.00 9 6 7.00 43.00 19.00 36.67 228.415 79 79 75 72
73 369 - Rema Mohamed 8 / I 14 4 12.67 6 4 4.67 8 2 7.33 6 4 4.67 3 6 1.00 7 10 3.67 44.00 30.00 34.01 227.452 80 80 76 73
74 551 - Mustafa yüce 8 / E 9 7 6.67 7 2 6.33 8 1 7.67 0 0 0.00 8 1 7.67 3 5 1.33 35.00 16.00 29.67 213.600 81 81 77 74
75 725 - Nazlı Sarıkaya 8 / J 13 7 10.67 6 4 4.67 8 1 7.67 5 5 3.33 3 5 1.33 7 12 3.00 42.00 34.00 30.67 212.104 82 82 78 75
76 110 - İbrahim Acar 8 / B 10 9 7.00 5 5 3.33 8 2 7.33 3 3 2.00 2 6 0.00 11 9 8.00 39.00 34.00 27.66 207.644 83 83 79 76
77 739 - Hatice Eroğlu 8 / F 17 3 16.00 5 5 3.33 6 4 4.67 2 1 1.67 0 1 -0.33 0 0 0.00 30.00 14.00 25.34 207.185 84 84 80 77
78 615 - Fatmanur  Sonkur 8 / I 12 8 9.33 8 2 7.33 5 5 3.33 2 4 0.67 4 2 3.33 1 1 0.67 32.00 22.00 24.66 195.778 85 85 81 78



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Konya SELÇUKLU Mustafa Büyükkaplan Hafız İmam Hatip Ortaokulu OKY 8.Sınıf MASTER Deneme -1/ Sanal Optik 103 99 94 89

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 13.25 5.20 11.52 6.40 3.05 5.38 8.16 1.41 7.69 4.61 2.99 3.62 8.05 3.28 6.95 11.83 4.89 10.19 52.29 20.83 45.35 294.594

İl Ortalaması 13.70 5.09 12.00 6.62 3.01 5.61 8.42 1.32 7.98 4.72 3.01 3.71 8.27 3.14 7.23 12.21 4.80 10.61 53.94 20.37 47.15 302.465
Okul Ortalaması 13.71 5.20 11.97 6.70 3.00 5.70 8.51 1.33 8.06 4.80 3.01 3.79 8.74 3.21 7.67 12.36 4.74 10.78 54.81 20.49 47.98 306.295

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 197 - mahmut sami 8 / B 8 12 4.00 5 5 3.33 10 0 10.00 3 1 2.67 3 4 1.67 9 8 6.33 38.00 30.00 28.00 194.815 86 86 82 79
80 153 - BİLAL ARDA KAYMAK 8 / C 9 9 6.00 5 5 3.33 6 4 4.67 3 6 1.00 3 4 1.67 9 10 5.67 35.00 38.00 22.34 192.385 88 88 83 80
81 732 - Berra Kuzu 8 / J 11 7 8.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 9 1 8.67 5 4 3.67 4 13 -0.33 37.00 37.00 24.68 189.941 89 89 84 81
82 363 - BÜŞRA SENA ÖZ 8 / J 9 8 6.33 2 7 -0.33 5 4 3.67 2 3 1.00 5 4 3.67 6 9 3.00 29.00 35.00 17.34 183.467 91 91 86 82
83 142 - Hamza Enes Topuz 8 / C 12 5 10.33 4 6 2.00 7 3 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 8 1.33 27.00 22.00 19.66 180.948 92 92 87 83
84 455 - Necmeddin Bilal Zünbül 8 / B 10 5 8.33 7 2 6.33 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 8.00 23.33 171.585 93 93 88 84
85 183 - Mustafa bulamaz 8 / B 10 7 7.67 2 8 -0.67 9 1 8.67 7 3 6.00 3 9 0.00 4 10 0.67 35.00 38.00 22.34 170.163 94 94 89 85
86 220 - Ömer Faruk Aktolan 8 / B 7 7 4.67 5 4 3.67 6 3 5.00 2 2 1.33 2 7 -0.33 5 7 2.67 27.00 30.00 17.01 156.356 95 95 90 86
87 210 - Rasim Enes Kılıç 8 / E 8 9 5.00 3 7 0.67 7 3 6.00 6 4 4.67 0 0 0.00 1 4 -0.33 25.00 27.00 16.01 144.474 96 96 91 87
88 568 - Yahya kaleli 8 / E 8 10 4.67 1 7 -1.33 7 3 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 20.00 9.34 134.593 98 98 93 88
89 195 - Hüseyin Umut Ay 8 / A 6 14 1.33 0 9 -3.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 17 -2.67 3 17 -2.67 16.00 73.00 -8.34 69.822 103 99 94 89

ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Konya SELÇUKLU MUSTAFA BÜYÜKKAPLAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ OKY 8.Sınıf MASTER Deneme -1/ Sanal Optik 103 99 94 4

Ortalamalar
T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D
TÜRKÇE

Y N D Y N D Y N D Y N D D YY N Y N D N Puan
Genel Ortalama 13.25 5.20 11.52 6.40 3.05 5.38 8.16 1.41 7.69 4.61 2.99 3.62 8.05 3.28 6.95 11.83 4.89 10.19 52.29 20.83 45.35 294.594

İl Ortalaması 13.70 5.09 12.00 6.62 3.01 5.61 8.42 1.32 7.98 4.72 3.01 3.71 8.27 3.14 7.23 12.21 4.80 10.61 53.94 20.37 47.15 302.465
Okul Ortalaması 13.25 2.25 12.50 4.75 2.75 3.83 6.75 0.75 6.50 4.00 2.50 3.17 1.25 2.00 0.58 9.75 4.00 8.41 39.75 14.25 35.00 247.393

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D D Y Y D YD Y N Y N Y N D N D N Y N D N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 777 - Aysegül sarı 47 47 44 1

50 50 47 22 769 - Meryem  Zülal  Kaya
3 146 - Kemal Duran Dokuzer

8 / H 18 2 17.33 6 4 4.67 9 1 8.67 2 5 0.33 0 3 -1.00 15 5 13.33 50.00 20.00 43.33 296.015
8 / H 15 3 14.00 4 6 2.00 10 0 10.00 6 3 5.00 5 5 3.33 12 5 10.33 52.00 22.00 44.66 289.096
8 / D 13 4 11.67 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 0 0 0.00 12 6 10.00 50.00 15.00 45.00 262.978 66 66 62 3

4 362 - Muhammed Mustafa sevinç 8 / E 7 0 7.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 0.00 7.00 141.481 97 97 92 4


